
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF KDS -3 84 84 491 784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,37 9,04 14,11 4,32 3,47 3,45 4,44 2,63 3,78 2,34 1,02 2,08 1,77 1,06 1,51 10,59 6,10 9,07 3,72 3,39 2,87 2,54 2,93 1,81 4,80 2,10 4,27 50,89 31,74 42,95 247,330

Okul Ortalaması 15,00 9,30 12,68 4,14 3,34 3,31 3,25 1,72 2,82 2,98 1,27 2,66 2,41 1,33 2,08 7,13 5,78 5,69 2,92 2,86 2,20 1,86 2,81 1,15 5,82 2,96 5,08 45,51 31,37 37,67 220,630

KATILIMLAR

1 280 MELİKE ÇOMRUK 10B 23 6 21,50 4 4 3,00 3 5 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 7 2 6,50 70 23 64,25 334,055 114

2 281 BİLGE ÖZYIRTICI 10B 17 11 14,25 7 2 6,50 5 2 4,50 3 0 3,00 3 2 2,50 17 6 15,50 3 5 1,75 5 2 4,50 7 2 6,50 67 32 59,00 298,230 203

3 279 NAZLI CAN AKKURT 10B 21 4 20,00 2 5 0,75 4 4 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 14 2 13,50 3 4 2,00 6 2 5,50 7 2 6,50 62 27 55,25 296,090 209

4 261 RAHMETULLAH DÜĞER 10A 19 9 16,75 7 3 6,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 13 3 12,25 5 1 4,75 1 0 1,00 9 1 8,75 61 21 55,75 286,725 236

5 275 NUR KEKLİK 10C 16 12 13,00 8 1 7,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 17 3 16,25 6 0 6,00 4 0 4,00 7 2 6,50 60 25 53,75 285,863 240

6 254 ESMA AK 10B 19 8 17,00 6 3 5,25 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 11 4 10,00 2 2 1,50 4 3 3,25 6 3 5,25 61 23 55,25 280,525 263

7 191 N YAĞMUR SADIK 10C 20 9 17,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 7 12,25 4 4 3,00 2 6 0,50 9 1 8,75 60 35 51,25 279,593 265

8 301 GÜL YILMAZ 10B 22 8 20,00 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 1 4 0,00 8 3 7,25 3 3 2,25 2 4 1,00 7 3 6,25 62 31 54,25 276,743 269

9 182 VİLDANKARAGÖZ 10B 16 6 14,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 11 1 10,75 5 1 4,75 3 3 2,25 8 2 7,50 60 20 55,00 276,128 272

10 62 ELİF KARAKIZ 10C 17 9 14,75 6 4 5,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 14 7 12,25 3 4 2,00 4 6 2,50 7 2 6,50 57 39 47,25 265,060 308

11 257 SUDE NUR KAPLAN 10C 13 7 11,25 4 5 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 15 6 13,50 6 1 5,75 2 5 0,75 5 4 4,00 55 32 47,00 260,988 318

12 113 YAĞMUR ÖZER 10B 17 6 15,50 4 3 3,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 4 8,00 3 2 2,50 3 3 2,25 8 1 7,75 54 21 48,75 257,255 329

13 0 ALİ SAMET 10A 14 11 11,25 8 0 8,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 4 9,00 4 3 3,25 2 6 0,50 8 2 7,50 58 27 51,25 256,935 330

14 285 NİSANUR DELİCE 10B 22 8 20,00 9 1 8,75 6 2 5,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 8 1,00 2 4 1,00 4 2 3,50 7 3 6,25 61 30 53,50 256,838 331

15 286 MBMB  MB 10B 19 6 17,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 11 5 9,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 6 2 5,50 46 18 41,50 252,030 343

16 241 MELİKE CEVİZ 10B 20 7 18,25 4 3 3,25 5 3 4,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 0 2,00 6 1 5,75 53 19 48,25 252,000 344

17 228 NURCAN ÇMRK 10B 20 9 17,75 5 3 4,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 7 3 6,25 52 24 46,00 246,198 365

18 0 DİLARA N KARA 10C 15 4 14,00 5 1 4,75 3 1 2,75 1 0 1,00 9 3 8,25 3 2 2,50 6 2 5,50 5 1 4,75 47 14 43,50 243,590 377

19 235 ALİ KAYA 10A 15 7 13,25 5 4 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 9 7 7,25 6 1 5,75 3 2 2,50 6 3 5,25 52 26 45,50 243,285 380

20 384 MENAR     ABBUD 10C 18 9 15,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 8 6 6,50 5 2 4,50 3 0 3,00 7 3 6,25 50 25 43,75 242,500 382

21 284 İREM KARADENİZ 10C 21 6 19,50 6 2 5,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 6 3,50 3 1 2,75 2 0 2,00 7 3 6,25 50 26 43,50 241,580 384

22 158 AKİF ÇAKMAK 10A 10 11 7,25 6 2 5,50 1 3 0,25 4 1 3,75 17 10 14,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 2 4,50 48 31 40,25 241,438 385

23 240 HURİ ŞAN SARI 10C 19 2 18,50 4 3 3,25 3 0 3,00 2 2 1,50 7 7 5,25 3 2 2,50 2 3 1,25 7 3 6,25 47 22 41,50 240,478 389

24 274 HİLAL GÜLSEVER 10C 13 11 10,25 16 5 14,75 5 3 4,25 8 2 7,50 42 21 36,75 240,358 390

25 130 H T C  SILA ÇATAL 10B 17 11 14,25 5 3 4,25 5 1 4,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 3 1 2,75 1 4 0,00 5 5 3,75 51 29 43,75 240,050 391

26 246 ASİYE YÜKSEK 10C 10 14 6,50 8 1 7,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 10 4 9,00 6 2 5,50 4 3 3,25 8 2 7,50 54 30 46,50 235,988 402

27 259 ASAMET YILDIZ 10A 13 9 10,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 0 4,00 1 0 1,00 10 2 9,50 4 2 3,50 2 3 1,25 5 3 4,25 47 24 41,00 235,838 403

28 252 B NGÜ ** 10B 18 9 15,75 4 6 2,50 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 6 2,50 4 4 3,00 3 3 2,25 8 1 7,75 54 33 45,75 235,363 404

29 220 H EYÜP 10A 15 8 13,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 5 6,75 2 3 1,25 3 3 2,25 5 3 4,25 48 25 41,75 234,390 408
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF KDS -3 84 84 491 784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,37 9,04 14,11 4,32 3,47 3,45 4,44 2,63 3,78 2,34 1,02 2,08 1,77 1,06 1,51 10,59 6,10 9,07 3,72 3,39 2,87 2,54 2,93 1,81 4,80 2,10 4,27 50,89 31,74 42,95 247,330

Okul Ortalaması 15,00 9,30 12,68 4,14 3,34 3,31 3,25 1,72 2,82 2,98 1,27 2,66 2,41 1,33 2,08 7,13 5,78 5,69 2,92 2,86 2,20 1,86 2,81 1,15 5,82 2,96 5,08 45,51 31,37 37,67 220,630

KATILIMLAR

30 233 MUHAMMET ALİ DERELİ 10A 16 12 13,00 5 3 4,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 9 6 7,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 7 1 6,75 48 30 40,50 233,883 410

31 296 RABİA MUSTAFA 10B 18 9 15,75 5 3 4,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 6 4 5,00 3 2 2,50 4 2 3,50 8 2 7,50 49 32 41,00 232,328 414

32 268 HÜSNE KARACA 10B 18 7 16,25 7 1 6,75 6 3 5,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 5 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 4 4 3,00 50 28 43,00 232,233 415

33 255 EMİNE BOLAT 10C 18 11 15,25 5 2 4,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 8 11 5,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 4 4,00 49 35 40,25 231,883 416

34 273 ASLI GÖKKAYA 10B 13 10 10,50 2 5 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 9 4 8,00 4 3 3,25 3 5 1,75 8 2 7,50 49 32 41,00 230,320 421

35 300 BZBZ  BZBZB 10A 15 9 12,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 10 4 9,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 4 4,00 43 31 35,25 226,893 430

36 260 FATMA EKİCİ 10B 16 10 13,50 4 4 3,00 5 1 4,75 4 0 4,00 4 1 3,75 9 16 5,00 3 4 2,00 1 9 -1,25 5 5 3,75 51 50 38,50 224,030 437

37 271 HASAN KLL 10A 15 12 12,00 7 3 6,25 4 4 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 9 5,75 4 4 3,00 2 6 0,50 6 4 5,00 51 47 39,25 223,938 438

38 234 EMİNE BNDR 10C 18 10 15,50 2 8 0,00 2 4 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 8 12 5,00 7 2 6,50 2 6 0,50 6 4 5,00 48 48 36,00 221,395 443

39 31 HAKAN TÜRKMEN 10A 13 14 9,50 6 3 5,25 5 4 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 9 8 7,00 5 5 3,75 2 6 0,50 6 4 5,00 51 49 38,75 221,163 444

40 262 ŞEVVAL 10C 18 9 15,75 5 4 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 1 2 0,50 5 1 4,75 44 21 38,75 220,753 445

41 299 HÜSEYİN BAHAR 10A 16 12 13,00 3 3 2,25 6 0 6,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 8 2 7,50 47 29 39,75 220,395 447

42 229 ESRA BTTL 10C 15 11 12,25 2 7 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 6 3 5,25 42 37 32,75 219,205 449

43 238 DURDU FURKAN ARAZ 10A 14 11 11,25 5 4 4,00 2 0 2,00 6 2 5,50 6 2 5,50 2 4 1,00 9 0 9,00 44 23 38,25 218,193 451

44 269 SUDE NUZ OKUMUŞ 10B 18 12 15,00 4 5 2,75 8 1 7,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 7 3,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 6 3 5,25 47 41 36,75 218,143 453

45 290 NAZ K 10C 17 6 15,50 2 2 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 2 0 2,00 6 7 4,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 4 3,00 42 28 35,00 218,085 456

46 292 NUR SENA 10C 17 9 14,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 3 3 2,25 1 2 0,50 6 1 5,75 40 24 34,00 216,950 461

47 226 GAMZE GÖKÇE 10B 17 8 15,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 3 4,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 4 3,00 40 23 34,25 215,683 466

48 282 CEVRİYE SR 10C 18 4 17,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 5 2 4,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 35 16 31,00 213,970 470

49 232 EREN İNCE 10A 18 8 16,00 6 2 5,50 5 3 4,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 6 0,50 3 2 2,50 5 5 3,75 44 31 36,25 213,848 472

50 236 FATMAGÜL KARA 10C 11 13 7,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 8 9,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 6 4 5,00 43 37 33,75 213,190 477

51 249 SÜMEYYE OKUMUŞ 10C 12 7 10,25 6 3 5,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 3 4,25 42 26 35,50 212,280 482

52 264 GNİHAL GÜNEŞ 10B 17 12 14,00 7 3 6,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 7 3,25 1 4 0,00 1 4 0,00 5 4 4,00 44 40 34,00 210,473 488

53 245 EMİN PINAR 10A 14 13 10,75 5 3 4,25 4 2 3,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 6 3,50 3 5 1,75 2 5 0,75 5 4 4,00 45 38 35,50 207,203 499

54 256 BARIŞ BAĞCI 10A 19 11 16,25 7 3 6,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 5 0,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 2 6 0,50 43 40 33,00 206,525 500

55 287 MİSLİNA OKUMUŞ 10C 13 10 10,50 1 0 1,00 1 1 0,75 12 5 10,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 5 3 4,25 32 28 25,00 206,023 501

56 133 BETÜL AKSU 10C 16 10 13,50 3 6 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 8 8 6,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 40 45 28,75 206,008 502

57 263 MUSTAFA KURT 10A 12 10 9,50 6 4 5,00 5 2 4,50 2 1 1,75 1 4 0,00 5 6 3,50 5 1 4,75 1 1 0,75 7 3 6,25 44 32 36,00 204,688 507

58 298 AYSE KURT 10B 13 6 11,50 2 4 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 8 7 6,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 5 2 4,50 36 30 28,50 202,198 517
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF KDS -3 84 84 491 784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,37 9,04 14,11 4,32 3,47 3,45 4,44 2,63 3,78 2,34 1,02 2,08 1,77 1,06 1,51 10,59 6,10 9,07 3,72 3,39 2,87 2,54 2,93 1,81 4,80 2,10 4,27 50,89 31,74 42,95 247,330

Okul Ortalaması 15,00 9,30 12,68 4,14 3,34 3,31 3,25 1,72 2,82 2,98 1,27 2,66 2,41 1,33 2,08 7,13 5,78 5,69 2,92 2,86 2,20 1,86 2,81 1,15 5,82 2,96 5,08 45,51 31,37 37,67 220,630

KATILIMLAR

59 140 BURCU KRT 10C 12 11 9,25 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 5 1,75 40 33 31,75 199,248 522

60 106 İREM ÇATLI 10C 16 7 14,25 2 4 1,00 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 7 2,25 3 3 2,25 1 1 0,75 4 6 2,50 39 37 29,75 198,720 524

61 199 SERKAN ŞAHAN 10A 13 9 10,75 5 4 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 3 4,25 5 1 4,75 1 3 0,25 3 4 2,00 36 25 29,75 196,970 526

62 160 SÜMEYYE SÜT 10B 14 11 11,25 4 4 3,00 3 4 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 10 1,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 7 2 6,50 42 40 32,00 194,968 531

63 146 MUSTAFA ARI 10A 12 8 10,00 5 4 4,00 6 1 5,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 2 3,50 1 2 0,50 6 3 5,25 40 25 33,75 194,880 532

64 297 İLAYDA BAZGOOD 13 14 9,50 7 3 6,25 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 17 -1,25 6 2 5,50 3 5 1,75 7 3 6,25 50 50 37,50 193,838 536

65 270 HİLAL İREM YAĞLI 10C 11 11 8,25 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 7 4,25 4 5 2,75 2 1 1,75 7 1 6,75 40 36 31,00 193,663 537

66 288 BARIŞ DUT 10A 12 12 9,00 5 3 4,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 6 3,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 3 3,25 37 28 30,00 192,238 542

67 161 FATMA KAPLAN 10C 14 11 11,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 9 1,75 2 5 0,75 1 3 0,25 8 1 7,75 37 31 29,25 189,378 549

68 390 YUSUF KARATAŞ 10A 10 4 9,00 6 0 6,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 8 1 7,75 36 14 32,50 189,270 550

69 283 MİRAY GÖKKAYA 10C 13 10 10,50 2 5 0,75 5 1 4,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 3 3,25 36 32 28,00 185,863 560

70 0 DT MUSTAFA 10A 7 6 5,50 6 1 5,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 7 11 4,25 1 3 0,25 3 5 1,75 6 3 5,25 38 34 29,50 185,520 562

71 162 SELMA KESKİN 10C 12 11 9,25 3 7 1,25 4 2 3,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 8 3,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 3 5 1,75 37 42 26,50 184,010 567

72 230 DİLARA AKKAYA 10C 11 12 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 7 2,25 1 4 0,00 4 3 3,25 4 3 3,25 37 36 28,00 181,848 572

73 128 EZGİ ŞHBDK 10C 17 9 14,75 1 9 -1,25 3 6 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 4 3,00 33 38 23,50 177,995 582

74 303 ALİ YILD* 10A 11 13 7,75 5 5 3,75 3 4 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 10 1,50 1 7 -0,75 0 9 -2,25 7 3 6,25 40 52 27,00 177,640 584

75 278 MUKADDES ÇAKMAK 10C 9 8 7,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 6 5 4,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 4 4,00 30 26 23,50 177,468 586

76 253 ALYN   B ZDG N 10* 13 8 11,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 5 5 3,75 33 29 25,75 175,485 595

77 148 FURKAN 10A 9 11 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 4 3,00 0 4 -1,00 3 5 1,75 33 30 25,50 174,120 607

78 250 BETÜL YAMAN 10C 11 8 9,00 1 6 -0,50 5 4 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 10 -0,50 4 4 3,00 1 5 -0,25 6 4 5,00 36 43 25,25 169,848 617

79 183 SULTAN ŞAN 10B 14 8 12,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 26 20 21,00 169,168 619

80 272 SELVER CÜCÜK 10Z 9 13 5,75 5 3 4,25 4 2 3,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 5 4 4,00 33 40 23,00 165,330 630

81 266 MUSTAFA ORÇAN 10A 12 10 9,50 6 4 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 29 34 20,50 163,018 634

82 2217 NIGAR SUDE TEPE 10B 9 7 7,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 5 2,75 23 31 15,25 149,340 664

83 276 ALİ ENES KAYA 10A 10 18 5,50 2 7 0,25 4 3 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 16 -2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 6 4 5,00 35 58 20,50 147,960 671

84 231 ESM A SODA 10C 12 8 10,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 17 18 12,50 147,550 674
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF KDS -3 84 84 491 784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,37 9,04 14,11 4,32 3,47 3,45 4,44 2,63 3,78 2,34 1,02 2,08 1,77 1,06 1,51 10,59 6,10 9,07 3,72 3,39 2,87 2,54 2,93 1,81 4,80 2,10 4,27 50,89 31,74 42,95 247,330

Okul Ortalaması 15,00 9,30 12,68 4,14 3,34 3,31 3,25 1,72 2,82 2,98 1,27 2,66 2,41 1,33 2,08 7,13 5,78 5,69 2,92 2,86 2,20 1,86 2,81 1,15 5,82 2,96 5,08 45,51 31,37 37,67 220,630

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BAZGOOD 297

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,838 247,330 1 64 64 432 536

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 1 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 9,50 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,25 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,25 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,50 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 15,75 10,87 10,83

Matematik-1 30 3 17 -1,25 -4 -1,25 5,69 9,07

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,50 2,20 2,87

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,75 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 5,08 4,27

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 13,50 8,43 8,96

Toplam: 120 50 50 37,50 31 37,50 37,30 41,79

TYT Türkçe CdBCAbaDeb AC dE BdDCbBEcbcbce

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CbbCBEBdCEBAaD DEe eEDd CEeBbD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddae A e  a  Ba dde cac bcdeA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen eAAB  CCbD aecd ACEbCDEdBaBEAe

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 6 2 3 33
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 10 7 3 70

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 2 1 1 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 17 10

Matematik-1 30 3 17 10

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 0 4 0
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 7 18

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 6 2 60

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Dalgalar 3 2 1 67

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 3 2 60
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYN   B ZDG N 253 10*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,485 247,330 1 76 76 457 595

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 1 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 11,00 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,25 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,50 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,50 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 9,75 10,87 10,83

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 -0,50 5,69 9,07

Fizik 10 2 1 1,75 18 1,75 2,20 2,87

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,75 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 5,50 8,43 8,96

Toplam: 120 33 29 25,75 21 25,75 37,30 41,79

TYT Türkçe CAaCAccDDAAedD  E  bCCBcc     

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal C Ae c cC B    aEcCAEaa CEDBba

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddb  db   b                C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   AB     c          bDECcadEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 10 3 3 30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 3 17
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 6 3

Matematik-1 30 1 6 3

Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
Fonksiyon 6 0 3 0
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 0 9

TYT Fen 30 7 6 23

Fizik 10 2 1 20

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ÇAKMAK 158 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,438 247,330 4 22 22 337 385

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 17 10 14,50 48 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 4 9,00 30 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 48 31 40,25 34 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe aABCAEeDe  ed bE BEb a  ced D 

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal  aACBE ACda   d  cC EDCbC     

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik bEdEd dDaC CEEBBEeEcBc AcCAdCA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen eAAe E     CB       CDECBed   

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 11 33

Türkçe 30 10 11 33

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 1 3 17
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih-1 10 6 2 60

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 0 83
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 17 10 57

Matematik-1 30 17 10 57

Çarpanlara Ayırma 8 4 2 50
Fonksiyon 6 4 2 67
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemler 11 7 3 64

TYT Fen 30 10 4 33

Fizik 10 3 2 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 1 0 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 2 1 33
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES KAYA 276 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,960 247,330 25 83 83 474 671

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 16 -2,00 -7 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 35 58 20,50 17 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAcaDcebACaeEcadDba adac bb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal Cbb acdcbEB e eDEcC EaCDCbeBCb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik bddac c d  C ac d ddB e b  a c

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen e AB d Cec dBaE     CDEdBeBcbA

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 1 0
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 14 40

Tarih-1 10 2 7 20

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 0 5 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 3 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 16 7

Matematik-1 30 2 16 7

Çarpanlara Ayırma 8 1 4 13
Fonksiyon 6 0 3 0
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 5 9

TYT Fen 30 11 10 37

Fizik 10 3 4 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 2 2 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAYA 235 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,285 247,330 3 19 19 332 380

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 52 26 45,50 38 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACcDaACDDA DEd ECdac    b  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBbd CdDbE  e  E    C EDCDE eC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   Da  bdECBEeE  CEE e     ec  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEBAeAD   bEe CB    CBe DEdABa

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 10 5 4 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 2 50
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 1 10

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 7 30

Matematik-1 30 9 7 30

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 4 1 67
Polinomlar 4 2 2 50
Çarpanlara Ayırma 8 3 1 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 3 0

TYT Fen 30 15 6 50

Fizik 10 6 1 60

Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 1 0 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAMET 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,935 247,330 2 13 13 291 330

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 20 1 19,75 66 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 58 27 51,25 43 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe aAcCAbBDeAeAdDaE B bCCdEa E  b

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   ACBEBACEB d   E C EDCDCED CD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik EEdE   DC  abEB E c         CA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen  AAB E adbdbBeE  dabCDEaBDBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 1 67

Tarih-1 10 8 0 80

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 6 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Çarpanlara Ayırma 8 3 2 38
Fonksiyon 6 2 1 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 0 27

TYT Fen 30 14 11 47

Fizik 10 4 3 40

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILD* 303 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,640 247,330 22 74 74 454 584

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 0 9 -2,25 -23 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 19 3,25 11 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 40 52 27,00 23 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe aABCAEBDDbbeaDeE  aeaC  cc  ec

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CaAedcBbCEB   caEDeeEDCaCEDBCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik badE eAed  a   cE d       e C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen eAdc aba abaaedbc aaaDEeBDBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 1 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 10 5 5 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 10 13

Matematik-1 30 4 10 13

Çarpanlara Ayırma 8 0 4 0
Fonksiyon 6 1 3 17
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 8 19 27

Fizik 10 1 7 10

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 0 2 0
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 0 9 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 0 4 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASAMET YILDIZ 259 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,838 247,330 5 27 27 353 403

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 47 24 41,00 34 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe bdE CBDaAebDecc e E B    ACCBE

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBC  Ce bEe e cE  ACC EDCD    

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik A D EC  E BE Ec b     CA      

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBA Ab b Cb e B  d CBc DEeA a

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 5 43

Tarih-1 10 5 2 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 0 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 3 0 50
Polinomlar 4 2 0 50
Çarpanlara Ayırma 8 2 2 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 0 18

TYT Fen 30 11 8 37

Fizik 10 4 2 40

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20

Biyoloji 10 5 3 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BAĞCI 256 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,525 247,330 15 54 54 413 500

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 4 16 0,00 0 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 43 40 33,00 28 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CcBCAdBDebeACDCEEBEbCCBEcDbbac

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal daACBEBACde    cEeCAEDCDCdeBCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  abE   b   a   B             e

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen d cd    bbb BcE  dcebDc cecE d

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 8 60

Tarih-1 10 7 3 70

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 6 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
Fonksiyon 6 2 2 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 1 0

TYT Fen 30 4 16 13

Fizik 10 0 5 0

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 2 3 33
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ DUT 288 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,238 247,330 19 66 66 436 542

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 3 13,25 44 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 37 28 30,00 25 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe ACaAacDaAeaDebDEB ECabb e  C  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCB a eAd     E    C EDCDEB C

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  cbbd   E B  EB C   e  e      

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen   ee Ac   e    B    eBa DEdA  

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 12 40

Türkçe 30 12 12 40

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 3 47

Tarih-1 10 5 3 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 2 33
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 2 0

TYT Fen 30 6 7 20

Fizik 10 1 3 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 0 20

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BZBZ  BZBZB 300 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,893 247,330 8 35 35 372 430

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 43 31 35,25 29 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe ACcACBDaeCDDbAbdBEE a d  cCC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal c eBdb      B cED   d EDCDEaDe

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   aCE  dE aE Ec C   A  AB D   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEcA  a    d ed    cCBe DcdAdE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 10 1 4 10

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 4 17
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 1 3 17
Polinomlar 4 3 0 75
Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 0 36

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 3 2 30

Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DT MUSTAFA 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,520 247,330 21 70 70 445 562

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 38 34 29,50 25 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe  eEACeD ebDD bD d             

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E CB CCDb   B DE  ee  EDCDEdbb

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik AaDCd bdb BE  c Cbc   aA  e d 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen   dAe b   dE D BacaeC eaDEdABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 6 23

Türkçe 30 7 6 23

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 2 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 6 47

Tarih-1 10 6 1 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 0 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 11 23

Matematik-1 30 7 11 23

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 2 3 33
Polinomlar 4 2 0 50
Çarpanlara Ayırma 8 1 5 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 3 9

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 10 1 3 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 4 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURDU FURKAN ARAZ 238 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,193 247,330 12 43 43 389 451

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 44 23 38,25 32 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe bdcAaaDBeCDDAcDdBEEad E e CC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBdBeCCab             E C     

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D    dECB   c C         D   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEBAeAD a dE ebB  d CBD DEAABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 4 23

Tarih-1 10 5 4 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 2 0 67

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 4 1 67
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 0 9

TYT Fen 30 17 6 57

Fizik 10 6 2 60

Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 1 20

Biyoloji 10 9 0 90

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PINAR 245 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,203 247,330 14 53 53 412 499

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 45 38 35,50 30 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CAebAEcDDb eeDdEEBdDCC bccd Db

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal da CBcBAC B b  DE eAEDC CED C 

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik bdd    De    E B  dc   A    C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen ecAc EC ba  BecedCb bDEaBeB Ab

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih-1 10 5 3 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Çarpanlara Ayırma 8 1 3 13
Fonksiyon 6 2 1 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 0 18

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 3 5 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 1 67
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN İNCE 232 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,848 247,330 13 49 49 402 472

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 44 31 36,25 30 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEaDDAAeeDCE d DCCB Bad cc

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal dD CBEBb Ea d BDEDCdEDeeC    e

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik       bD       B      a       

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen ebde  CCbbC B d  dE aDECBedaAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Sözcük Türleri 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 8 47

Tarih-1 10 6 2 60

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 3 50

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Çarpanlara Ayırma 8 0 0 0
Fonksiyon 6 2 0 33
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 1 0

TYT Fen 30 10 13 33

Fizik 10 2 6 20

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 2 1 67

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 1 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 3 50
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 148 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,120 247,330 23 77 77 461 607

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 4 13,00 43 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 33 30 25,50 21 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe Ab cCcD AaeDbcad EE  cd D  C  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E  BA dD db B  ED A CaEDCD  D 

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik d De     C            C       

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen eEcA Ac Cb ce    d eCBeb adbB 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 3 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 4 47

Tarih-1 10 4 2 40

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 0 50
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 2 0 33
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 0 9

TYT Fen 30 7 13 23

Fizik 10 4 4 40

Elektrik ve Manyetizma 3 1 2 33
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 10 3 5 30

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H EYÜP 220 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,390 247,330 6 29 29 358 408

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 3 14,25 48 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 48 25 41,75 35 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEaDeb edDd EBE  C  cDb DA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal  bACBE         D eCAaDC CEDBCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik   dEd d CC C  aBEB c         A

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   dB Eb  a  aeE  dEDe ECBDd Ad

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 3 50

Tarih-1 10 4 1 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 0 50
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
Fonksiyon 6 3 2 50
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 2 3 20

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 5 3 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 2 2 33
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN TÜRKMEN 31 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,163 247,330 10 39 39 382 444

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 51 49 38,75 32 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe AC dCaDBedDDbAcdeaE c*EccACC b

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal cB BACCabEbcBAeEa ACdDEbCaEcDb

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik c Dea  dECB  c  C  BAaaAB b   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEBAebabCbaE  bddccDaBcaDEdABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 10 6 3 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 4 50

Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100
Din ve Çevre 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 4 1 67
Polinomlar 4 0 2 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 3 36

TYT Fen 30 13 15 43

Fizik 10 5 5 50

Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Dalgalar 3 1 2 33

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 4 20

Biyoloji 10 6 4 60

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KLL 271 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,938 247,330 9 37 37 378 438

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 51 47 39,25 33 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CdaCAEBDDbAedDbEaBd CC bccE cA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CabCBEdACEB dc aEeCAEbdDCEacbD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddE  cD C C EBB  c  ac   Aaab

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen ebABDEb  aabdDE cdc aDEaBcBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 10 7 3 70

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 4 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
Fonksiyon 6 4 1 67
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 5 18

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 4 4 40

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 4 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BAHAR 299 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,395 247,330 11 41 41 385 447

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 47 29 39,75 33 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe AbEACBDeA DeAeDEB EedadbecCCBb

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal adCB    Ad  B  EDBACCbabbeE bC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D     E    c  C      A      

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBAbAc   eE D a c DbBcCDEAABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 10 3 3 30

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 2 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 0 60

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 0 3 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 1 13

Matematik-1 30 4 1 13

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 0 33
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 0 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 0 9

TYT Fen 30 15 7 50

Fizik 10 4 2 40

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 2 20

Biyoloji 10 8 2 80

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ DERELİ 233 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,883 247,330 7 30 30 360 410

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 48 30 40,50 34 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe ACaACBDaAbDab aEBEECdDdbaACa b

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCd d bAE  B  ED  Ca EDCDEdeb

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  ab E b  C E c  C EBAeC   cA  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EcAe c        d    CBD DEeAB 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 4 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 10 5 3 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 2 50
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 0 40

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 1 2 17
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 3 1 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 2 36

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 2 3 20

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 146 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,880 247,330 18 63 63 431 532

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 -0,50 -10 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 40 25 33,75 28 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CeBCAEaDeb AeDCE Bdc C  c     

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal  DACdEdcbEB b  DEDCAEDC C   bb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik        b      a E  c        C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen  AAB E  cab Bc      bDE BeBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 7 50

Tarih-1 10 5 4 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 1 60

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Çarpanlara Ayırma 8 0 1 0
Fonksiyon 6 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 11 7 37

Fizik 10 4 2 40

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 3 60

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KURT 263 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,688 247,330 16 57 57 418 507

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 44 32 36,00 30 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe CdaCAEdDDA edDC a  e   EcbE cA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal aabCBEdACEBA b D eCAEDa  Eacbb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddE     C a EBB  c  ac       

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   ABDE C a  a   A   bDECBDBaAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 11 47

Tarih-1 10 6 4 60

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Din ve Çevre 3 2 0 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 3 1 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 2 9

TYT Fen 30 13 5 43

Fizik 10 5 1 50

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORÇAN 266 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,018 247,330 24 81 81 469 634

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 29 34 20,50 17 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe AeaACcDaAbDebAD   Ea  cb  CC E

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCdbCdDbEd   bED   eDEca     

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik e   d c               C  e    

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen ecBAC abb bb     e  Cde DEd   

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 9 33

Tarih-1 10 6 4 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100
Din ve Çevre 3 1 2 33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 4 3

Matematik-1 30 1 4 3

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 0 0 0
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 6 11 20

Fizik 10 3 5 30

Elektrik ve Manyetizma 3 1 2 33
Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 3 3 30

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMETULLAH DÜĞER 261 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,725 247,330 1 4 4 207 236

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 2 14,50 48 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 61 21 55,75 46 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACBDBeCDDbcDdBaEdBadD ACa E

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCdcCaDAE  B   D  edeEDC E bC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik A D E bdECBbB   C   A CA  DA  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEBA Aa      D      CBDCDEbABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 1 3 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 10 7 3 70

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 3 43

Matematik-1 30 13 3 43

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 4 1 67
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 5 0 45

TYT Fen 30 15 2 50

Fizik 10 5 1 50

Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 0 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 10 9 1 90

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN ŞAHAN 199 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,970 247,330 17 61 61 427 526

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 36 25 29,75 25 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe accCAEBDDA e DbEc  DeC Ed E e 

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CbbeBEBeC      D    EDa C     

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik d  E   D C b   B   c        C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen  AAdDE   D ba E   d   cCc BaAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 1 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 10 5 4 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 4 0 67
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 0 9

TYT Fen 30 9 8 30

Fizik 10 5 1 50

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 2 3 33
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 390 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,270 247,330 20 68 68 440 550

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 25 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 10,78 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 4,46 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,70 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 1,69 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 13 2 12,50 42 11,92 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,93 5,69 9,07

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,55 2,20 2,87

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,70 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 8,25 8,43 8,96

Toplam: 120 36 14 32,50 27 35,88 37,30 41,79

TYT Türkçe Ab ACcDBe DDA  E    B      a  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBC  CC A   B     A C dDC EB e

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  d         b  a C   c C       

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBA  a        d  d CBD DEdABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 4 33

Türkçe 30 10 4 33

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 2 43

Tarih-1 10 6 0 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 0 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 0 1 0
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 11 4 37

Fizik 10 3 1 30

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 10 8 1 80

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI GÖKKAYA 273 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,320 247,330 16 34 34 368 421

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 49 32 41,00 34 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe AbcAaBDBedDDc Dd  ECcaE c CC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E ed bCab   B DE  A a EDCDEBbe

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  cD a EbE BE E  C   A C    c  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEeAeAc   Cd bdBC aeCBDbDEdABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 10 2 5 20

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 3 17
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 0 40

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 3 2 50
Polinomlar 4 2 0 50
Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 1 18

TYT Fen 30 15 10 50

Fizik 10 4 3 40

Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 2 2 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSE KURT 298 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,198 247,330 21 58 58 423 517

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 9 9 6,75 23 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 36 30 28,50 24 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe a BCAEaDD AAd  EEBE  C  c   cb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal ba C aB e B    cE CAEbC C  dae

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik cbCE   D   Cdcc     BbcA  A C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen ebdc       e D   d   DECBe  Ae

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 6 3 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 9 30

Tarih-1 10 2 4 20

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 2 33
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Çarpanlara Ayırma 8 1 4 13
Fonksiyon 6 3 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 3 36

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 0 4 0

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 3 1 50
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
B NGÜ ** 252 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,363 247,330 13 28 28 354 404

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 54 33 45,75 38 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEAaBDaeCDDbbD BEEdBab bACCB 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal ceCBdbCbbE bBd ED ACaDEDCDbBDC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   a        E    CddBc aeB     

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEedC Ded  d   BaAEbCBeCDE ABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 10 4 6 40

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 0 1 0
Polinomlar 4 1 0 25
Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 3 18

TYT Fen 30 15 8 50

Fizik 10 4 4 40

Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 3 2 60

Biyoloji 10 8 1 80

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE ÖZYIRTICI 281 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,230 247,330 2 2 2 177 203

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 5 2 4,50 45 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 67 32 59,00 49 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe bCEdCBDBeCDebcDddEEddDE aACC E

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCdACCaA d B eED AC  EDCDEdeC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  BD E  dECBEeEc CEbBA CABbcA C

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEeAe cb bCE b BaA DaBDaDE ABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 6 60

Tarih-1 10 7 2 70

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 5 1 83
Polinomlar 4 2 1 50
Çarpanlara Ayırma 8 3 2 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 7 2 64

TYT Fen 30 15 9 50

Fizik 10 3 5 30

Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 5 2 50

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 3 1 60

Biyoloji 10 7 2 70

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AK 254 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,525 247,330 4 6 6 232 263

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 2 2 1,50 15 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 61 23 55,25 46 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEAaBDaACDDb DdBEEdccc  ACCBE

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCBbCaaA  DB  E  AC  EDCDEBDC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik ABDaE caE BE E      A   B c E 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBde     bE  CBC beCBaCDadA E

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 3 63

Tarih-1 10 6 3 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 0 50

Bitki Örtüsü 2 1 0 50
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 4 37

Matematik-1 30 11 4 37

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 4 1 67
Polinomlar 4 2 1 50
Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 1 27

TYT Fen 30 12 8 40

Fizik 10 2 2 20

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 2 2 40

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA EKİCİ 260 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,030 247,330 17 36 36 377 437

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 16 5,00 17 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 51 50 38,50 32 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAcBDcbAACDC cd  CCBacD aeb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   bCBEdAbdB    DEcCAEDC CEDBCb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik cdaEe  caCDCEbcBE dcBbcbb A ab

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen e Ad E CbaeaBedeedcadaECBeBaAb

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 17 6 57

Tarih-1 10 4 4 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 1 50

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 16 30

Matematik-1 30 9 16 30

Çarpanlara Ayırma 8 3 4 38
Fonksiyon 6 3 3 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 7 18

TYT Fen 30 9 18 30

Fizik 10 3 4 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 1 9 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 4 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 2 0

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 3 50
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÖKÇE 226 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,683 247,330 19 47 47 399 466

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 40 23 34,25 29 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACBDaACDeebbE EEb D  cACaB 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal c e    a  a B DE  A d EDCDEBDe

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D    dE B  d  C      A  c   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen   cA   e      CB    dc  DEdABa

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih-1 10 0 3 0

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 3 17

Matematik-1 30 5 3 17

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 3 1 50
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 0 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 7 6 23

Fizik 10 1 2 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 1 0 20

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GNİHAL GÜNEŞ 264 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,473 247,330 20 52 52 408 488

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 44 40 34,00 28 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CcaCA BDDbceCDdEEdEDCCBEBadbbc

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal aDACBEBcCdB     EcC aDdaCdDBCb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddb  eD C bE B       ec  A   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen ebA  d   ad a E d d dDECBa aAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 7 3 70

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 2 2 33
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 2 18

TYT Fen 30 7 12 23

Fizik 10 1 4 10

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 3 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 2 50
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL YILMAZ 301 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,743 247,330 5 8 8 237 269

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 62 31 54,25 45 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEaDDcAeCDbEEBEDCCBEdDEeec

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CaACBEdbCEBeCbBDEDCeEDCDCbacCb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik   dE    a  C  BBE EB      A  b

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen b AB E  baa acE  Ca CDEaBDBaAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 10 67

Tarih-1 10 7 3 70

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 2 1 1 50
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Çarpanlara Ayırma 8 2 0 25
Fonksiyon 6 2 1 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 1 18

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 3 3 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 4 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H T C  SILA ÇATAL 130 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,050 247,330 12 25 25 343 391

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 51 29 43,75 36 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEcCBDaeCDDbADdBb  cacbcACCBE

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCBbbCb   DB  ED bCe EDCDEBDC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D    a  BE       BA  ABcb   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EcA  D      beB  bceBebDEdAaE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 0 2 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 10 5 3 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 1 50

Bitki Örtüsü 2 1 0 50
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 3 23

Matematik-1 30 7 3 23

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 1 33
Polinomlar 4 1 0 25
Çarpanlara Ayırma 8 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 2 36

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 3 1 30

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 4 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 1 2 20

Biyoloji 10 5 5 50

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARACA 268 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,233 247,330 15 32 32 362 415

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 50 28 43,00 36 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACBDaACeDb bdd E BDE DACaB 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EB BACCD ddDBdcED ACd dDCDEd C

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  dDCd  dE        d     A  e   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EedC b    E abBC  DCaeeDEdA  

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 10 7 1 70

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 0 83
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 6 3 60

Bitki Örtüsü 2 1 1 50
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 2 33
Polinomlar 4 1 0 25
Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 2 3 20

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 3 0 60

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MBMB  MB 286 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,030 247,330 9 15 15 301 343

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 8 2 7,50 25 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 46 18 41,50 35 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe C BCAEaDDcAACD EbBEDCC  ccb DA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   A  cB C       E C EDe C     

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik EEdEc dD C C  BBE      d  A aA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen e  c     b  BD       DECc BEAb

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 8 2 27

Tarih-1 10 3 1 30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 1 33
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 5 37

Matematik-1 30 11 5 37

Çarpanlara Ayırma 8 3 0 38
Fonksiyon 6 4 2 67
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 2 27

TYT Fen 30 8 5 27

Fizik 10 0 3 0

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 0 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE CEVİZ 241 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,000 247,330 10 16 16 302 344

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 4 2 3,50 35 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 12 3 11,25 38 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 53 19 48,25 40 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACaDeeCDDbcb BEEdBDE DACCB 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCd C ab acB cED ACCaEDCDE  C

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   b     E       C   e  A  DA  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBAeAb    E   B    dBDCDE   E

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 7 53

Tarih-1 10 4 3 40

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 1 1 17
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 0 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 1 27

TYT Fen 30 12 3 40

Fizik 10 4 2 40

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 0 20

Biyoloji 10 6 1 60

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÇOMRUK 280 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,055 247,330 1 1 1 103 114

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 6 1 5,75 58 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 70 23 64,25 54 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe aABCAEBDDbAAdDbE BEaCCBEBDEaDA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal  DbCdc dCEB eb DEcacEDecCEDBCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik EEdEB AD C C  BBE  BB DA CA CA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen CAA DEC  b  d    d  CDECBadEA 

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 10 4 4 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 3 33
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 19 1 63

Matematik-1 30 19 1 63

Çarpanlara Ayırma 8 4 0 50
Fonksiyon 6 5 1 83
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 8 0 73

TYT Fen 30 13 5 43

Fizik 10 6 1 60

Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 4 1 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI CAN AKKURT 279 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,090 247,330 3 3 3 182 209

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 4 2,00 20 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 16 8 14,00 47 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 62 27 55,25 46 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAcaDDAAeC  EEBEDCC  cDE DA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal    CccBbbdBe b DEcCcEDaeCE Bbb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik bECE   bCC C   B  E B DA  AB A

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen ebAB E  dcCbBcED CE CDE BeBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 4 70

Türkçe 30 21 4 70

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 13 37

Tarih-1 10 2 5 20

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 4 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 2 47

Matematik-1 30 14 2 47

Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
Fonksiyon 6 4 1 67
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 11 6 0 55

TYT Fen 30 16 8 53

Fizik 10 3 4 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 3 1 60
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NIGAR SUDE TEPE 2217 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,340 247,330 24 82 82 473 664

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 11 4,25 14 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 23 31 15,25 13 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ebc CBDeeeDD  bE EE        C  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal cBCdcCd cd b   Ec  Ca EbdD    

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik e   c  dc         EB      e   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  d d  D         d   bce DEeABb

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 7 30

Türkçe 30 9 7 30

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 11 23

Tarih-1 10 3 6 30

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 3 50
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 1 2 33

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 5 7

Matematik-1 30 2 5 7

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 0 2 0
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 5 8 17

Fizik 10 1 2 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR DELİCE 285 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,838 247,330 8 14 14 292 331

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 61 30 53,50 45 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEaDDAcAdDdEEdEDCCBEccEDcA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CDACBEaACEBee  DEDCAEDdcCEDBCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik addb  dDC          c  cc  A   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen d dd E C ab BDE  Cd bDECBcBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 5 77

Tarih-1 10 9 1 90

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 2 60

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 1 2 17
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 2 9

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 2 4 20

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 3 1 60
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ÇMRK 228 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,198 247,330 11 17 17 321 365

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 52 24 46,00 38 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACBbBACDDbADdBEEecc DbbCCeE

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCB bdaA   B  E    b EDCDEBbC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D     EC   cc     A       E 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBdCbb   eE a B  E aBcCDEeABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 10 5 3 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 3 0 50
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 0 18

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 10 3 3 30

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 0 40

Biyoloji 10 7 3 70

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA MUSTAFA 296 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,328 247,330 14 31 31 361 414

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 49 32 41,00 34 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCbEaDDcbACDdEEBEDbC  ccE eA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CaAC cB Cdc   c E eeEbebCbDaCe

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddE   b   C   BE  c      A  A

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   dBbE   DbCB ED  c CDEaBDBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 1 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 13 33

Tarih-1 10 5 3 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 1 50
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 4 20

Matematik-1 30 6 4 20

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 2 2 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 0 18

TYT Fen 30 15 6 50

Fizik 10 3 2 30

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 4 2 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUZ OKUMUŞ 269 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,143 247,330 18 44 44 390 453

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 47 41 36,75 31 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe AeEACBDBeeDDbAcaBbECBadDcbCCBa

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E CdcCCbbdCDBeDED ACeaEDCaEdbb

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik e DaE bdE      Da E   a   a   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  acAd c e    a aC   CBe DEeABd

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 10 4 5 40

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 2 50
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 1 80

Bitki Örtüsü 2 2 0 100
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 2 1 33
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 3 2 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 2 0

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 1 5 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 2 0
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ŞAN 183 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,168 247,330 23 79 79 466 619

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 7 5,25 18 12,52 10,87 10,83

Fizik 10 3 1 2,75 28 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 26 20 21,00 18 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe aAeCAcaDDAceeD EbBEDCCB       

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal b be     b      E CAEDd CE e e

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Fen C Ac E      d    d     CBe   e

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 7 23

Tarih-1 10 0 4 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Fen 30 5 5 17

Fizik 10 3 1 30

Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 0 1 0
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SÜT 160 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,968 247,330 22 62 62 430 531

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 1 2 0,50 5 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 42 40 32,00 27 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CAaCbaaDDAce DeE ddDCCBaaD   A

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal eabCBcB C Bd b  EeCdEDCDCED Cb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik a dE   b   a   BE  c ccc  A ae

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   ee   C  e B d edbc DECBDBaAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 9 50

Tarih-1 10 4 4 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 4 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 10 13

Matematik-1 30 4 10 13

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 2 2 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 5 9

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 1 2 10

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 1 6 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDANKARAGÖZ 182 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,128 247,330 6 9 9 240 272

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 17 7 15,25 51 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 5 1 4,75 48 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 60 20 55,00 46 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCA BDDbAeCDdE dd CCB Bb    

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CabCBEccCbB    bE CeEDC CEDBCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  E E   D C C  BBE   B c   A  A

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen CAAB   C c   DE cbaDCDECBDaEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 7 57

Tarih-1 10 5 5 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 2 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 1 37

Matematik-1 30 11 1 37

Çarpanlara Ayırma 8 2 0 25
Fonksiyon 6 4 0 67
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 1 36

TYT Fen 30 16 6 53

Fizik 10 5 1 50

Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 3 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZER 113 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,255 247,330 7 12 12 290 329

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 24 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 15,34 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,42 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,69 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,82 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 2,59 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 12,52 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 6,62 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 1,84 2,20 2,87

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,66 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,45 5,08 4,27

TYT Fen 30 14 6 12,50 42 8,95 8,43 8,96

Toplam: 120 54 21 48,75 41 43,16 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEaDDA eCDCE BdD C  Bb  cb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal  a aBEBAd      DEDC EDd CEDBb 

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik baCE   D   C  B EB c  D     Cc

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen e ABD    ab BeE  bE eDECBDBEA 

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 5 47

Tarih-1 10 4 3 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 0 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Çarpanlara Ayırma 8 1 3 13
Fonksiyon 6 3 0 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 1 27

TYT Fen 30 14 6 47

Fizik 10 3 2 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 2 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 1 80

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 0 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE YÜKSEK 246 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,988 247,330 10 26 26 352 402

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 4,00 80 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 54 30 46,50 39 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe AbbACaDaeeDDb Dcd decb  aACC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E CBACCaAE  B eE   ed EbC EBDC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik A DCd  dE BEBE      e CA  e   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEBA AcbC dE DbBC a CBDdDEdABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 0 3 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih-1 10 8 1 80

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 0 83
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 2 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 80

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 3 1 50
Polinomlar 4 4 0 100
Çarpanlara Ayırma 8 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 2 18

TYT Fen 30 18 7 60

Fizik 10 6 2 60

Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 0 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 2 1 40

Biyoloji 10 8 2 80

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL AKSU 133 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,008 247,330 21 56 56 415 502

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 1,50 30 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 8 14 4,50 15 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 40 45 28,75 24 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEBDDd eCebbEddDCC EcaE e 

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal Cabe cBcCaa a   E b EbeaCdD Ca

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  adEc  D C acEBc    B cc  AB  

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen  bA  aCCba  aed  b  eDECceaEAe

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 3 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 8 14 27

Tarih-1 10 3 6 30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 3 33
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 3 10

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Çarpanlara Ayırma 8 1 3 13
Fonksiyon 6 3 3 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 2 36

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 3 4 30

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Dalgalar 3 2 1 67

Kimya 10 0 4 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 3 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 5 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 2 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YAMAN 250 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,848 247,330 31 78 78 465 617

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 2,75 55 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 36 43 25,25 21 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe a cdAEaDDAAeCbdE   D C  a   D 

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal aadae B b Bbac DEaCAEDe CEe CD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  dd e cD   e  Ba  dc   c  c   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen edAB E Cbcb ea Dbb  CDECBacbAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 10 1 6 10

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 3 17
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 1 3 17
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 2 9

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 4 4 40

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 1 5 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 4 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 3 3 50
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KRT 140 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,248 247,330 22 59 59 425 522

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 40 33 31,75 26 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe aABd EaDDbAAdD E BcD C  cad eb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CaA dE   EBAC   EbbAEDdeCEDBbb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddE  Ab  Db  BB      Dda     

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen  A B    bad B      DdDEeceB  d

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 10 4 2 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 1 17
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 2 50

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 1 0 100
Bitki Örtüsü 2 1 0 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 2 2 33
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 2 18

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 2 2 20

Basınç 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 0 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 3 5 30

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 1 50
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVRİYE SR 282 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,970 247,330 17 48 48 401 470

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 0,50 10 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 35 16 31,00 26 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEAaBD ACDDA bcaEE B    ACCB 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E  d        B  E    a EDC E eb

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  eD    CEC   c  C             

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen   eA  bb  b          BD DEdb  

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 4 60

Türkçe 30 18 4 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 5 0 83
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 4 23

Tarih-1 10 1 1 10

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 1 17
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 2 20

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 4 1 67
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 0 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 0 0

TYT Fen 30 5 6 17

Fizik 10 1 3 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AKKAYA 230 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,848 247,330 28 72 72 451 572

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 37 36 28,00 23 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe cacACBDaeeDDAdD    dccd eACC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal c CB ba A  bB DE   Ce EDCDEcDb

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  BD deaba Bc d    E           

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen D  ce c d  E eaBC EbeBDbDE  a 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 10 3 3 30

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 2 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 3 2 50
Polinomlar 4 0 2 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 3 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 0 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 1 4 10

Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 3 1 60

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA N KARA 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,590 247,330 5 18 18 330 377

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 1,00 20 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 6 2 5,50 55 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 14 5 12,75 43 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 47 14 43,50 36 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe AbEACBDBeCDDAADdB E c         

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal E CB C  Ab          a EDC    C

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   Dbb     B   d C     CAB DA C

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen D aA  D a Cd  CeCAEDCBc DE  B 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 4 50

Türkçe 30 15 4 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 2 30

Tarih-1 10 5 1 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 0 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 20

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 0 33
Polinomlar 4 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 6 0 55

TYT Fen 30 14 5 47

Fizik 10 3 2 30

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 6 2 60

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 4 1 80

Biyoloji 10 5 1 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKIZ 62 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,060 247,330 3 10 10 272 308

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 4 6 2,50 25 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 57 39 47,25 39 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACeDaeCDDAbbEB ECcab c CC E

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCBAeCabd    cE  e eadbaDEBDC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik AaD E bdECBE    CE BAcCA cebE 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  aBA eDbd aEbDaBacbDCcDCDEAA a

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 11 40

Tarih-1 10 6 4 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 5 1 83
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 0 3 0

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 4 2 67
Polinomlar 4 1 0 25
Çarpanlara Ayırma 8 3 1 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 5 4 45

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 3 4 30

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 4 6 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 2 3 40

Biyoloji 10 7 2 70

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BNDR 234 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,395 247,330 12 38 38 381 443

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 48 48 36,00 30 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEAaBDa CDDAAcdBEEdcbdbDcCC E

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal adCBcdabcdd ae E  Aed EDC   a 

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   c Ee bdCaE dc C EBA Cbdcac  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEBA ADdeCa  aeBaAbeCBeaDEcABa

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 14 23

Tarih-1 10 2 8 20

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 8 12 27

Matematik-1 30 8 12 27

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 1 4 17
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 3 2 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 5 27

TYT Fen 30 15 12 50

Fizik 10 7 2 70

Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Dalgalar 3 1 2 33

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 2 3 40

Biyoloji 10 6 4 60

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLAT 255 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,883 247,330 11 33 33 363 416

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 49 35 40,25 34 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe aABCAEaDDeAACDbEEBdcCCBEcec cc

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal Ca CBEB  dB a   E C ED  CEDeCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik aadEd ADaCDC  a   Ec  a a  cCb

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen C Ae E   a  a d  a  eDECBDd bb

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih-1 10 5 2 50

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 0 67
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Çarpanlara Ayırma 8 2 3 25
Fonksiyon 6 3 2 50
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 5 9

TYT Fen 30 8 9 27

Fizik 10 3 2 30

Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 2 3 33
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESM A SODA 231 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,550 247,330 32 84 84 475 674

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 5 10 2,50 8 8,64 10,87 10,83

Toplam: 120 17 18 12,50 10 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe AC AaBD eCDDcADdBcEa      d a 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal cBC d Ccd          e aEa c cDa

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 1 3 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 1 0
Destan-Efsane 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 5 10 17

Tarih-1 10 3 4 30

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 2 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 1 1 33

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BTTL 229 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,205 247,330 14 42 42 387 449

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 42 37 32,75 27 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe eCEcCaDBeCDe AD dEE cab DbCCBc

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal ddCBdeaa d  c  E   Cb EcCDEBDe

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D   EbE  d ce CE BA CA  aAd 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  addC ac       d    CBedDEdAB 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 3 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 0 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 11 33

Tarih-1 10 2 7 20

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 1 33
Polinomlar 4 0 2 0
Çarpanlara Ayırma 8 3 1 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 5 2 45

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 1 5 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 2 0
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ŞHBDK 128 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,995 247,330 29 73 73 452 582

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 18 5,50 18 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 33 38 23,50 20 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe ACEACaDaA DDAccEB EbBad cACC c

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal adaccdbbAbeeaeaE dACd EDCDEdeC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik       a       c           c   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  d A ba        dC    B dbaeABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 18 33

Tarih-1 10 1 9 10

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 0 6 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 0 0 0
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 1 0

TYT Fen 30 6 8 20

Fizik 10 1 3 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20

Biyoloji 10 4 4 40

Mitoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAPLAN 161 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,378 247,330 25 67 67 439 549

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 8 2 7,50 25 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 37 31 29,25 24 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe dABbAEdDDAcAdDdE cbcCCBE a   b

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal    C        C   E bAEDaDC     

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik bbd c e      c     c DeAd A C 

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen eAdB   dec  a    Caa DECBDBEAe

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Sözcük Türleri 4 1 2 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 2 27

Tarih-1 10 1 0 10

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 0 17
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 1 0 50
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Çarpanlara Ayırma 8 0 4 0
Fonksiyon 6 0 2 0
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 2 36

TYT Fen 30 11 9 37

Fizik 10 2 5 20

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 1 3 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 2 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 8 1 80

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KARA 236 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,190 247,330 18 50 50 404 477

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 43 37 33,75 28 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe aAcCAcaDDcbA D E   aCaBbcaE cb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   bC EBc        E C EDdaCEDBbD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ddE eAD   C  eBE dcd  cE ABCA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen eAAc Eeab        dc bDECcaBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih-1 10 3 2 30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 1 50
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 0 20

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 8 37

Matematik-1 30 11 8 37

Çarpanlara Ayırma 8 1 3 13
Fonksiyon 6 3 1 50
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 5 3 45

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 3 5 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 3 0

Kimya 10 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 4 60

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL GÜLSEVER 274 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,358 247,330 9 24 24 342 390

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 12,52 12,68 14,11

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 0 0 0,00 0 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 5 3 4,25 43 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 42 21 36,75 31 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe acBCcEcDDbAeeDdEEc bCC  BcE   

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Matematik EdCE  bDC  a  B EB  BcbAECABCA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen           ebBcE ACE CDECBaBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Sözcük Türleri 4 2 1 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 5 53

Matematik-1 30 16 5 53

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 3 0 50
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 11 9 2 82

TYT Fen 30 13 5 43

Fizik 10 0 0 0

Basınç 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Elektrik ve Manyetizma 3 0 0 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 5 3 50

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 4 1 80
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL İREM YAĞLI 270 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,663 247,330 24 65 65 433 537

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 40 36 31,00 26 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe acBCAcaDDb eCD E   bCaB c b bA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   cecEedd a     EcC EDdeCEDdCD

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik a  E  eD C b  eB  EcB c   c   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen eAAecEC bc  Bc   C   DECBDBaA 

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 11 37

Türkçe 30 11 11 37

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 11 33

Tarih-1 10 1 6 10

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 5 17
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 4 0 67
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 3 9

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 4 5 40

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 2 33
Dalgalar 3 1 1 33

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 1 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 1 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HURİ ŞAN SARI 240 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,478 247,330 8 23 23 341 389

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 2 18,50 62 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 47 22 41,50 35 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAEBDD AACD  EB DCC  cb   A

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal aaACB Bd  B     E C Ecd C     

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik a eE   b     EBBE dc ca   A  A

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen  AdB E   b  BDd  ba aDECBeBEAd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 2 63

Türkçe 30 19 2 63

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 0 83
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 10 4 3 40

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 1 50
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 7 23

Matematik-1 30 7 7 23

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 2 2 33
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 2 27

TYT Fen 30 12 8 40

Fizik 10 3 2 30

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 2 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÇATLI 106 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,720 247,330 23 60 60 426 524

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 1,25 25 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 39 37 29,75 25 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe aABCAEaDDA eeDCE B DCC dB d b 

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal ee C Ea d Bea c EcCcEDeDCEedCe

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik   d   eD  cC    a  c  Dda A   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen e Aa E a D   c   C  aDECBcddbd

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 0 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 13 37

Tarih-1 10 2 4 20

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 2 33
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Çarpanlara Ayırma 8 1 2 13
Fonksiyon 6 1 1 17
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 2 18

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 3 3 30

Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 2 4 33
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARADENİZ 284 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,580 247,330 7 21 21 336 384

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 0,00 0 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 0 2,00 20 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 12 4 11,00 37 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 50 26 43,50 36 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CAaCAEBDD  eCDdEEBEDCCBEdaE cA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal  DACBEBcd B     EDC EbeaaEedea

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  EdEc bbe  C   B  Ec          

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen C Ad E      B    C  aDECBeBEAe

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 10 6 2 60

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 0 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve Çevre 3 1 2 33
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
Fonksiyon 6 2 3 33
Permütasyon 1 0 1 0
Polinomlar 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 0 0

TYT Fen 30 12 4 40

Fizik 10 3 1 30

Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 2 0 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 0 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENAR     ABBUD 384 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,500 247,330 6 20 20 334 382

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 3 0 3,00 30 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 5 13,75 46 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 50 25 43,75 36 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe bCEACBDBeCbDeAbEdEE dcE DACC b

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal ccC  b  A            DEDCDEdeC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik e Da  b E B  E  C   A  Ad cc C

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen DEaAeAD    E   BC   bBDeDEdABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 3 0 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 10 2 3 20

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 3 17
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 3 0 50
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 3 27

TYT Fen 30 15 5 50

Fizik 10 5 2 50

Elektrik ve Manyetizma 3 2 1 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 0 40

Biyoloji 10 7 3 70

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY GÖKKAYA 283 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,863 247,330 26 69 69 443 560

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 36 32 28,00 23 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe ACE aBDaACDDbAbda E ca  cbCC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal caCd b  bEe B  ED ACd EDCeEBaC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik d   a adE           A C     d 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  cBAC a   eb   a    CdcaDEA   

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 1 1 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 10 2 5 20

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 4 17
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 5 1 50

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 1 1 17
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 1 18

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 3 2 30

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİSLİNA OKUMUŞ 287 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,023 247,330 20 55 55 414 501

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 32 28 25,00 21 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe Ae cCaDaeaDDdAbEBEEbBD  c  C  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal       C             d E       

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik AdD  C dECBE E  C   AaCAd  c  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen   ce  cb   deb    bcCce  EeABE

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 2 1 7

Tarih-1 10 1 0 10

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 1 0 33

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Permütasyon 1 1 0 100
Fonksiyon 6 4 2 67
Polinomlar 4 2 0 50
Çarpanlara Ayırma 8 2 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 3 27

TYT Fen 30 5 12 17

Fizik 10 0 4 0

Elektrik ve Manyetizma 3 0 1 0
Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 0 5 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 2 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES ÇAKMAK 278 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,468 247,330 30 75 75 456 586

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 1 0,75 8 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 8 6,00 20 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 30 26 23,50 20 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe AdEAaBDaAd Dbc  Bb  d    A    

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal   bB a      B  E   b  EbCeE  C

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   beE  dE B  Ec C   A b       

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EcA bb    E e      CccbDEdAB 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri 4 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 10 1 2 10

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 2 17
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 40

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 2 33
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 8 8 27

Fizik 10 2 3 20

Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 1 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
N YAĞMUR SADIK 191 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,593 247,330 2 7 7 233 265

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 6 0,50 5 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 60 35 51,25 43 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CABbAccDDedeCbCEEBEbCCBEBDd DA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal d b  Ed e B     Ec AEDeDCEDaCb

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik b CEB ADCC a  ceE EcB eA  eBCA

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen dAdB E ddDdaabd ACa CDECBDBaAA

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Sözcük Türleri 4 4 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 8 37

Tarih-1 10 1 4 10

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 2 17
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 1 30

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 7 47

Matematik-1 30 14 7 47

Çarpanlara Ayırma 8 0 3 0
Fonksiyon 6 5 1 83
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 11 5 3 45

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 4 4 40

Basınç 2 0 2 0
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 2 6 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Karışımlar 5 2 3 40
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 9 1 90

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 5 1 83
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ K 290 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,085 247,330 15 45 45 392 456

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 2,00 40 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 42 28 35,00 29 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CAaCAEBDD  ACDdEcdEDCC  cc   A

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   AC aa   a   c EDCAEDe aE   D

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik   dE   b C a  BB  dcB c E e   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   Ac E  Ab  dbE  C ebDEeBDa  d

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 6 33

Tarih-1 10 2 2 20

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 1 2 17
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
Fonksiyon 6 3 2 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 3 2 27

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 3 2 30

Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 2 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 2 2 33
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR KEKLİK 275 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,863 247,330 1 5 5 211 240

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 6 0 6,00 60 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 4 0 4,00 40 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 17 2 16,50 55 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 60 25 53,75 45 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CABeAEBDebAeCebEcdEcCaB caE DA

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal C bCBEBACEe db aE  A     da e 

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  ECEBeAD      BB  EBBcDAdCAB A

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen C ABDE   DCCB E     bDECBDB Ad

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 10 8 1 80

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 6 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 4 20

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 2 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Toprak Kullanımı 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve Çevre 3 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 17 3 57

Matematik-1 30 17 3 57

Çarpanlara Ayırma 8 2 1 25
Fonksiyon 6 5 0 83
Permütasyon 1 1 0 100
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 8 2 73

TYT Fen 30 17 2 57

Fizik 10 6 0 60

Basınç 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Elektrik ve Manyetizma 3 3 0 100
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 4 0 40

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 1 0 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 7 2 70

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 4 1 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR SENA 292 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,950 247,330 16 46 46 396 461

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 7 6 5,50 18 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 10 6 8,50 28 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 40 24 34,00 28 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CABeA cDDb eebCEEBdDCCB BDd Dc

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal   b   d e B     EcCAaDeDC     

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik b CE   DC  C   e    B     e   

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen d    ECdbD   b  A a CDEC  B Ae

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 3 1 75
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 6 23

Tarih-1 10 0 3 0

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 0 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 0 2 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 1 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Çevre 3 2 1 67
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Çarpanlara Ayırma 8 1 1 13
Fonksiyon 6 3 1 50
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 1 9

TYT Fen 30 10 6 33

Fizik 10 3 3 30

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Dalgalar 3 1 2 33

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 2 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0

Biyoloji 10 6 1 60

Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Kalıtım 6 4 1 67
Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Mayoz Bölünme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 162 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,010 247,330 27 71 71 448 567

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 37 42 26,50 22 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe CABCAaaDDeAedD E B c C  cad eb

Cevap Anahtarı B CABCAEBDDAAACDCEEBEDCCBEBDEDDA

TYT Sosyal CbdCdEeddbB b   EcCAEDeDCbDBCe

Cevap Anahtarı B CDACBEBACEBACDBDEDCAEDCDCEDBCD

TYT Matematik  dd    c  cb EB E Ec  Dda     

Cevap Anahtarı B EECEBCADCCDCEEBBEBEBBDDAECABCA

TYT Fen   de E dba  B    d DaDEeceB  d

Cevap Anahtarı B CAABDECCADCCBDEDACEDCDECBDBEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 0 0 0
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 12 47

Tarih-1 10 3 7 30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 1 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 4 33
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Toprak Kullanımı 1 1 0 100
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Çevre 3 3 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Çarpanlara Ayırma 8 1 4 13
Fonksiyon 6 0 2 0
Permütasyon 1 0 0 0
Polinomlar 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 11 2 2 18

TYT Fen 30 6 11 20

Fizik 10 1 5 10

Basınç 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Elektrik ve Manyetizma 3 1 1 33
Dalgalar 3 0 2 0

Kimya 10 2 1 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 1 20
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 1 0 50

Biyoloji 10 3 5 30

Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 1 50
Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL 262 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,753 247,330 13 40 40 383 445

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 3,75 75 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 2 0 2,00 20 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 3 7,25 24 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 44 21 38,75 32 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe bCEACaDaeeDDbcDEBEECBDc cACC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal c CdACaaAE     E  ACe EDCDEBeC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik   D d  C            A      ca 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen   BA           aC a CB  DEe B 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 4 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 1 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 10 5 4 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 3 2 50
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 2 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 0 30

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 0 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 80

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 3 10

Matematik-1 30 3 3 10

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 2 0 33
Polinomlar 4 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 8 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 1 2 9

TYT Fen 30 8 3 27

Fizik 10 2 0 20

Elektrik ve Manyetizma 3 1 0 33
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 1 2 20

Biyoloji 10 5 1 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 0 0
Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Kalıtım 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR KAPLAN 257 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,988 247,330 4 11 11 281 318

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 5,00 100 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 2 5 0,75 8 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 55 32 47,00 39 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe AdE CaDBe DDccD  EE d c   CCB 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal cdeB CCDbc  e aE  Aed EDCDEBDC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik e DCE ECECBE ba C  aA CAB eAd 

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen  EBAeAD C ddb Cd  bDCcDbDEcAc 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 2 0 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 14 9 47

Tarih-1 10 4 5 40

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 2 3 33
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 2 0 100
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 0 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 5 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 5 0 83
Polinomlar 4 2 1 50
Çarpanlara Ayırma 8 3 1 38
İkinci Dereceden Denklemler 11 5 3 45

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 6 1 60

Elektrik ve Manyetizma 3 2 0 67
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Dalgalar 3 1 0 33

Kimya 10 2 5 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Karışımlar 5 1 2 20

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE OKUMUŞ 249 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,280 247,330 19 51 51 405 482

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 32 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 12,52 12,68 14,11

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,21 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,16 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,24 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 2,50 50 2,02 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 8,64 10,87 10,83

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 6,16 5,69 9,07

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,19 2,20 2,87

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,15 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,90 5,08 4,27

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 8,23 8,43 8,96

Toplam: 120 42 26 35,50 30 34,83 37,30 41,79

TYT Türkçe AeEcaaDaAbDD cD BE  B     CC  

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EaCBAbC bEd B DE  AedDEDCDbBeC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik  dD d  db  E E  b  BA C B  c  

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen    A  a        d    bBDaDEe B 

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri 4 1 0 25
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 17 8 57

Tarih-1 10 6 3 60

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 2 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 1 0 50
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Bitki Örtüsü 2 0 1 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 0 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 1 0 100
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 1 0 100
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 60

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100
Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Permütasyon 1 0 0 0
Fonksiyon 6 1 3 17
Polinomlar 4 2 0 50
Çarpanlara Ayırma 8 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 4 1 36

TYT Fen 30 6 5 20

Fizik 10 1 1 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 0 0
Basınç 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 0 1 0

Biyoloji 10 5 3 50

Mitoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 10.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELVER CÜCÜK 272 10Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,330 247,330 1 80 80 468 630

Puanı Hesaplanan: 84 84 488 754

Katılımlar: 1 84 84 491 784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 5,75 12,68 14,11

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,25 3,31 3,45

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,50 2,82 3,78

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,66 2,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 0,25 5 0,25 2,08 1,51

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 10,50 10,87 10,83

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,75 5,69 9,07

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,25 2,20 2,87

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,25 1,15 1,81

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,00 5,08 4,27

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 5,00 8,43 8,96

Toplam: 120 33 40 23,00 19 23,00 37,30 41,79

TYT Türkçe A aAC Dce Dcc bE bEb cc DcCbe 

Cevap Anahtarı A ACEACBDBACDDAADEBEECBDEDDACCBE

TYT Sosyal EBCB d bbE  B*aE  ACdaEDCe dbC

Cevap Anahtarı A EBCBACCDAECDBADEDBACCDEDCDEBDC

TYT Matematik d D    aE  E a        a   e   

Cevap Anahtarı A ABDCECECECBEBEBDCEEBABCABDDAEC

TYT Fen e cAd ac   d   ae EDCBedDEeA a

Cevap Anahtarı A DEBACADACCCEDDCBCAEDCBDCDEAABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 1 4 17
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri 4 2 2 50
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Romancılığı 1 0 0 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Nesir Bilgisi-Sanatsal Metinler 1 1 0 100
Destan-Efsane 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Romancılıgı 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi Özellikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 10 43

Tarih-1 10 5 3 50

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 6 4 1 67
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 2 0 1 0
Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıf 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 2 40

Bitki Örtüsü 2 0 0 0
Bitki Örtüsünün Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye’de Bitki Örtüsü 1 0 1 0
Türkiye’de Toprak Kullanımı-Erozyon 1 0 1 0
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma 1 1 0 100
Dünya’da Su-Akarsular 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Türkiye’de Topraklar 1 1 0 100
Toprak Kullanımı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Hayat 1 0 1 0
Bazı Genç Sahabiler 1 0 1 0
Din ve Çevre 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 20

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0
Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri “Bilgi Felsefesi" 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 5 10

Matematik-1 30 3 5 10

Permütasyon 1 0 1 0
Fonksiyon 6 2 1 33
Polinomlar 4 1 1 25
Çarpanlara Ayırma 8 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 11 0 2 0

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 1 5 10

Elektrik ve Manyetizma 3 0 2 0
Basınç 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Dalgalar 3 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Karışımlar 5 2 2 40

Biyoloji 10 5 4 50

Mitoz Bölünme 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Mayoz Bölünme 1 0 1 0
Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Kalıtım 6 3 2 50
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