
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF KDS -3 80 113 787 1492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,50 9,40 14,15 5,29 4,27 4,23 3,91 4,66 2,75 1,80 1,47 1,43 9,92 6,54 8,29 4,89 3,29 4,06 4,34 3,54 3,46 2,42 2,93 1,69 49,07 36,10 40,06 242,270

Okul Ortalaması 16,58 8,98 14,33 4,67 3,35 3,83 2,34 3,63 1,43 1,92 1,71 1,50 7,49 6,24 5,93 4,58 3,04 3,82 4,82 3,61 3,92 2,44 3,65 1,53 44,84 34,21 36,29 222,630

KATILIMLAR

1 347 ELİF AKGÜL -9B 22 5 20,75 6 5 4,75 4 0 4,00 3 2 2,50 11 4 10,00 8 0 8,00 9 1 8,75 6 2 5,50 69 19 64,25 305,220 340

2 406 YUSUF BOZDAĞ -9B 20 9 17,75 8 3 7,25 4 7 2,25 2 3 1,25 17 7 15,25 7 3 6,25 3 7 1,25 2 4 1,00 63 43 52,25 291,115 403

3 310 EMİNE KILIÇ -9A 22 7 20,25 4 6 2,50 1 4 0,00 14 3 13,25 7 3 6,25 8 2 7,50 4 4 3,00 60 29 52,75 290,013 409

4 305 EBRAR ERGÜVEN -9A 21 5 19,75 5 3 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 13 4 12,00 8 2 7,50 6 4 5,00 5 4 4,00 61 27 54,25 288,623 417

5 355 ÖKKEŞ NAR -9B 17 8 15,00 6 4 5,00 3 8 1,00 2 2 1,50 17 7 15,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 3 2,25 60 40 50,00 279,895 469

6 325 ZEHRA TÜRKMEN -9B 18 6 16,50 4 1 3,75 2 3 1,25 16 6 14,50 4 2 3,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 49 21 43,75 268,313 521

7 374 ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ -9C 16 11 13,25 7 1 6,75 2 3 1,25 3 1 2,75 13 4 12,00 8 1 7,75 7 3 6,25 2 6 0,50 58 30 50,50 267,523 526

8 382 NESİBE CEYHAN -9C 17 11 14,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 15 6 13,50 8 1 7,75 7 3 6,25 2 5 0,75 54 32 46,00 264,250 538

9 316 RAHİME SİVRİKAYA -9A 22 6 20,50 6 5 4,75 4 7 2,25 4 1 3,75 10 8 8,00 3 5 1,75 5 5 3,75 1 8 -1,00 55 45 43,75 258,425 566

10 393 SARİYE ORÇAN -9A 16 11 13,25 4 3 3,25 1 3 0,25 2 1 1,75 14 8 12,00 7 2 6,50 8 2 7,50 3 5 1,75 55 35 46,25 258,190 567

11 323 HATİCE KÜBRA ÇELİK -9A 17 13 13,75 8 3 7,25 7 2 6,50 3 2 2,50 10 13 6,75 7 3 6,25 7 3 6,25 4 6 2,50 63 45 51,75 255,965 589

12 308 ESRANUR ÇALHAN -9A 18 9 15,75 8 3 7,25 1 3 0,25 3 0 3,00 7 5 5,75 7 2 6,50 10 0 10,00 3 5 1,75 57 27 50,25 253,388 604

13 348 GÜLSÜM NUR ÖZKAN -9B 17 8 15,00 3 6 1,50 5 4 4,00 2 2 1,50 13 5 11,75 7 1 6,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 51 38 41,50 252,445 607

14 365 SEMRA YILDIRIM -9C 16 10 13,50 5 4 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 14 9 11,75 5 2 4,50 5 3 4,25 2 4 1,00 51 38 41,50 248,960 620

15 317 SALİHA TEMİ Z -9A 18 8 16,00 3 4 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 10 2 9,50 5 2 4,50 7 2 6,50 2 4 1,00 48 24 42,00 248,275 623

16 313 ZEYNEP DEMİR -9A 16 10 13,50 5 4 4,00 1 7 -0,75 2 1 1,75 12 5 10,75 4 4 3,00 6 4 5,00 6 3 5,25 52 38 42,50 247,545 627

17 304 İLAYDA ÇINAR -9A 16 6 14,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 11 2 10,50 4 4 3,00 6 4 5,00 5 3 4,25 47 21 41,75 247,478 628

18 378 FEYZA NUR -9C 24 5 22,75 6 1 5,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 1 2,75 44 14 40,50 243,075 643

19 0 S* A Y*K* -9A 21 7 19,25 7 2 6,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 7 6 5,50 5 2 4,50 5 5 3,75 2 6 0,50 50 35 41,25 242,455 646

20 326 SELBİNAZ GÜNTÜRK -9A 16 13 12,75 6 6 4,50 5 5 3,75 3 2 2,50 10 6 8,50 3 5 1,75 6 4 5,00 5 3 4,25 54 44 43,00 240,988 657

21 375 EDA ÇUKADAR -9C 18 8 16,00 4 3 3,25 1 4 0,00 4 1 3,75 9 2 8,50 4 3 3,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 45 23 39,25 240,308 659

22 318 FATMA NUR KALLİ -9A 16 7 14,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 9 3 8,25 5 1 4,75 8 1 7,75 4 0 4,00 44 14 40,50 236,975 676

23 307 ESMANUR SAĞLAM -9A 13 7 11,25 5 3 4,25 4 5 2,75 2 2 1,50 12 8 10,00 4 5 2,75 4 5 2,75 5 4 4,00 49 39 39,25 234,478 691

24 380 IRMAK GÜL -9C 19 8 17,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 8 6 6,50 4 3 3,25 8 2 7,50 0 5 -1,25 46 32 38,00 233,590 701

25 321 FATMANUR GÖZEL -9B 20 9 17,75 6 2 5,50 2 0 2,00 2 1 1,75 5 7 3,25 3 2 2,50 7 3 6,25 3 2 2,50 48 26 41,50 232,908 706

26 302 GÜLNUR BİLGİLİ -9A 19 6 17,50 5 3 4,25 3 4 2,00 2 1 1,75 4 2 3,50 4 4 3,00 6 4 5,00 5 3 4,25 48 27 41,25 232,388 709

27 327 KEVSER KILIÇ -9A 15 10 12,50 6 1 5,75 3 7 1,25 2 3 1,25 12 10 9,50 5 5 3,75 4 6 2,50 2 6 0,50 49 48 37,00 231,328 716

28 295 ELİF BURCU OKUDUCU -9C 18 9 15,75 5 2 4,50 2 5 0,75 2 2 1,50 10 10 7,50 4 4 3,00 5 5 3,75 1 5 -0,25 47 42 36,50 231,253 717

29 306 SİMAY ORÇAN -9A 15 11 12,25 3 0 3,00 3 2 2,50 8 3 7,25 6 1 5,75 8 2 7,50 3 4 2,00 46 23 40,25 229,648 727
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,50 9,40 14,15 5,29 4,27 4,23 3,91 4,66 2,75 1,80 1,47 1,43 9,92 6,54 8,29 4,89 3,29 4,06 4,34 3,54 3,46 2,42 2,93 1,69 49,07 36,10 40,06 242,270

Okul Ortalaması 16,58 8,98 14,33 4,67 3,35 3,83 2,34 3,63 1,43 1,92 1,71 1,50 7,49 6,24 5,93 4,58 3,04 3,82 4,82 3,61 3,92 2,44 3,65 1,53 44,84 34,21 36,29 222,630

KATILIMLAR

30 354 EMİNE SUDE İLERİ -9B 17 10 14,50 8 2 7,50 3 5 1,75 2 2 1,50 5 7 3,25 5 3 4,25 7 3 6,25 4 4 3,00 51 36 42,00 226,823 741

31 336 AZRA YILMAZ -9B 17 1 16,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 7 0 7,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 35 4 34,00 226,480 742

32 401 HACI DURDU SARI -9C 14 9 11,75 5 2 4,50 2 4 1,00 3 2 2,50 11 7 9,25 5 3 4,25 3 4 2,00 1 2 0,50 44 33 35,75 226,378 744

33 370 SÜMEYYE ORÇAN -9C 17 11 14,25 4 6 2,50 1 8 -1,00 2 2 1,50 9 6 7,50 5 4 4,00 6 4 5,00 3 4 2,00 47 45 35,75 225,688 746

34 0 HATİCE AKKUŞ -9B 17 6 15,50 5 3 4,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 8 6 6,50 6 4 5,00 3 6 1,50 4 4 3,00 45 37 35,75 225,670 747

35 322 FATMA BOZOKUL -9A 17 10 14,50 5 5 3,75 3 5 1,75 3 2 2,50 6 9 3,75 5 3 4,25 6 4 5,00 6 3 5,25 51 41 40,75 225,403 748

36 328 AYŞEGÜL ÖZBEK -9A 21 5 19,75 6 2 5,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 7 2,25 2 5 0,75 5 5 3,75 4 5 2,75 45 32 37,00 225,288 749

37 350 ZEHRA MELİKE KUMRU -9A 16 9 13,75 4 4 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 7 5 5,75 6 2 5,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 45 30 37,50 223,435 762

38 356 ALİ ENGİN TÜRKMEN -9B 19 10 16,50 5 3 4,25 2 2 1,50 3 0 3,00 6 3 5,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 1 0,75 41 25 34,75 222,985 765

39 319 NİSA AKÇAM -9A 18 10 15,50 5 4 4,00 3 5 1,75 2 3 1,25 7 5 5,75 4 6 2,50 6 4 5,00 1 6 -0,50 46 43 35,25 222,908 766

40 373 EMİNE ERGÜVEN -9C 20 8 18,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 4 5 2,75 2 3 1,25 45 31 37,25 222,733 768

41 373 AHSEN KIR -9C 22 4 21,00 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 3 3,25 3 2 2,50 40 19 35,25 222,495 769

42 383 MELİSA KAYADİBİ -9C 14 10 11,50 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 8 8 6,00 6 3 5,25 7 3 6,25 1 6 -0,50 47 33 38,75 222,080 772

43 381 LEYLA BAĞCI -9C 17 7 15,25 4 0 4,00 3 1 2,75 6 8 4,00 6 2 5,50 5 3 4,25 2 4 1,00 43 25 36,75 219,830 778

44 357 METİN GÜNEL -9B 18 5 16,75 5 3 4,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 9 1,75 5 3 4,25 3 5 1,75 1 3 0,25 46 33 37,75 219,428 780

45 387 HİLAL ALAŞ -9A 19 8 17,00 5 4 4,00 4 2 3,50 2 1 1,75 4 11 1,25 4 4 3,00 5 2 4,50 4 4 3,00 47 36 38,00 218,228 784

46 359 BERAT CAN CEVİZ -9B 15 7 13,25 2 2 1,50 4 2 3,50 2 3 1,25 5 2 4,50 8 2 7,50 5 4 4,00 2 0 2,00 43 22 37,50 218,218 785

47 329 BAHAR AKGÜL 14 11 11,25 5 5 3,75 3 5 1,75 2 3 1,25 8 11 5,25 4 3 3,25 7 3 6,25 4 3 3,25 47 44 36,00 213,178 808

48 351 VİLDAN KISA -9B 18 9 15,75 6 2 5,50 2 4 1,00 3 0 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 4 3 3,25 2 6 0,50 41 31 33,25 212,348 813

49 342 SARİYE NUR CERE -9A 13 10 10,50 2 6 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 9 8 7,00 4 4 3,00 6 2 5,50 4 3 3,25 43 37 33,75 212,058 815

50 377 ÖZLEM YAKAR -9C 19 11 16,25 5 4 4,00 2 4 1,00 7 9 4,75 4 6 2,50 4 4 3,00 0 5 -1,25 41 43 30,25 211,393 820

51 364 KİFAYETNUR DENİZ -9C 15 12 12,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 9 6 7,50 6 2 5,50 4 3 3,25 0 4 -1,00 38 30 30,50 210,413 829

52 311 ÜMRAN BOZKURT -9A 17 7 15,25 3 8 1,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 5 4 4,00 4 2 3,50 6 3 5,25 2 1 1,75 40 32 32,00 209,713 838

53 334 TUĞBA GÜNEŞ -9B 15 10 12,50 7 2 6,50 2 3 1,25 1 2 0,50 6 8 4,00 5 2 4,50 4 5 2,75 3 3 2,25 43 35 34,25 209,025 843

54 379 İLKNUR ZORBA -9C 15 12 12,00 7 4 6,00 3 6 1,50 2 3 1,25 7 8 5,00 6 4 5,00 3 5 1,75 2 6 0,50 45 48 33,00 208,633 846

55 353 ESİN GÜNDEŞ -9B 15 12 12,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 11 12 8,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 37 33 28,75 208,350 847

56 405 İLYAS YAVUZ -9C 15 15 11,25 3 9 0,75 4 9 1,75 2 3 1,25 9 10 6,50 6 4 5,00 4 5 2,75 3 4 2,00 46 59 31,25 207,195 854

57 516 BİLAL ŞAHİN -9C 18 9 15,75 4 3 3,25 2 8 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 7 3 6,25 4 6 2,50 2 5 0,75 42 37 32,75 206,040 859

58 345 SAADET ORÇAN -9B 18 9 15,75 5 3 4,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 2 4,50 3 7 1,25 3 4 2,00 40 30 32,50 205,838 861
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF KDS -3 80 113 787 1492

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,50 9,40 14,15 5,29 4,27 4,23 3,91 4,66 2,75 1,80 1,47 1,43 9,92 6,54 8,29 4,89 3,29 4,06 4,34 3,54 3,46 2,42 2,93 1,69 49,07 36,10 40,06 242,270

Okul Ortalaması 16,58 8,98 14,33 4,67 3,35 3,83 2,34 3,63 1,43 1,92 1,71 1,50 7,49 6,24 5,93 4,58 3,04 3,82 4,82 3,61 3,92 2,44 3,65 1,53 44,84 34,21 36,29 222,630

KATILIMLAR

59 344 SEBİHA GÜL ARDIÇ -9B 16 12 13,00 4 5 2,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 8 13 4,75 3 4 2,00 7 3 6,25 3 5 1,75 43 50 30,50 204,108 870

60 346 ZÜBEYDE ÖZBEK -9B 16 7 14,25 6 1 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 5 9 2,75 3 4 2,00 5 3 4,25 0 6 -1,50 38 32 30,00 200,843 889

61 340 FAHRİYE AKSOY -9B 18 10 15,50 5 2 4,50 2 6 0,50 2 2 1,50 5 9 2,75 2 0 2,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 37 35 28,25 199,923 900

62 368 CEVAHİR SUDE GÜNTÜRK-9A 17 9 14,75 6 3 5,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 6 0,50 3 0 3,00 5 4 4,00 4 3 3,25 40 33 31,75 198,075 910

63 360 RAMAZAN BİBER -9B 13 11 10,25 1 2 0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 9 6 7,50 4 4 3,00 2 6 0,50 2 2 1,50 34 33 25,75 197,148 919

64 372 NİLGÜN KOÇY ĞİT -9C 15 11 12,25 5 7 3,25 3 6 1,50 1 3 0,25 3 7 1,25 5 4 4,00 7 3 6,25 5 3 4,25 44 44 33,00 196,935 921

65 400 MERVE GÖKBURUN -9C 18 7 16,25 3 6 1,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 5 8 3,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 34 39 24,25 193,685 941

66 320 MEDİNE ŞANLI -9A 15 8 13,00 5 1 4,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 3 4 2,00 1 0 1,00 34 19 29,25 192,943 948

67 369 AYŞE LİMON -9C 18 6 16,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 6 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 33 29 25,75 192,698 951

68 404 BEKTAŞ EMİN AKTAŞ -9C 15 10 12,50 5 6 3,50 3 4 2,00 1 4 0,00 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 0 7 -1,75 36 41 25,75 191,928 956

69 315 ÜMMÜ TAŞDEMİR -9A 18 7 16,25 5 5 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 2 12 -1,00 3 5 1,75 5 4 4,00 3 6 1,50 40 44 29,00 191,530 961

70 361 KADİR OĞUL -9B 9 11 6,25 6 5 4,75 6 6 4,50 1 3 0,25 7 4 6,00 4 5 2,75 5 5 3,75 1 6 -0,50 39 45 27,75 188,623 972

71 324 PERİHAN BAŞIAÇIK -9B 18 9 15,75 4 5 2,75 0 7 -1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 2 4,50 2 1 1,75 33 33 24,75 188,330 975

72 0 SEVDE BAYANA -9B 15 10 12,50 7 2 6,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 33 27 26,25 187,075 980

73 352 EMİNE HİRA -9B 11 14 7,50 3 5 1,75 5 1 4,75 2 2 1,50 7 8 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 37 40 27,00 186,620 985

74 120 DÖNE ÇAKIROĞLU -9C 15 10 12,50 6 3 5,25 3 4 2,00 2 1 1,75 3 9 0,75 1 6 -0,50 3 6 1,50 4 3 3,25 37 42 26,50 184,045 1013

75 339 YSUMYE -9B 10 12 7,00 5 4 4,00 6 2 5,50 2 3 1,25 5 7 3,25 5 4 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 36 37 26,75 180,135 1041

76 371 YASEMİN TAŞDEMİR -9C 13 5 11,75 3 5 1,75 3 6 1,50 1 3 0,25 5 4 4,00 3 5 1,75 4 3 3,25 32 31 24,25 174,608 1081

77 331 DİLARA KOCA -9A 13 16 9,00 5 4 4,00 3 7 1,25 3 2 2,50 5 16 1,00 5 5 3,75 4 6 2,50 3 7 1,25 41 63 25,25 174,230 1083

78 367 ŞEVVAL KOZAN -9C 10 13 6,75 5 1 4,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 8 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 1 3 0,25 28 36 19,00 156,578 1171

79 164 M ENES BOZDAĞ -9B 8 14 4,50 3 4 2,00 2 6 0,50 1 1 0,75 4 6 2,50 3 4 2,00 1 7 -0,75 2 1 1,75 24 43 13,25 144,425 1246

80 338 İREM İMALI -9B 12 6 10,50 12 6 10,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR AKGÜL 329

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,178 242,270 1 47 48 658 808

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 1 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 11,25 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,75 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 5 1,75 13 1,75 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 6,75 6,76 8,40

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 5,25 5,93 8,29

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,25 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 6,25 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,25 1,53 1,69

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 12,75 9,28 9,21

Toplam: 120 47 44 36,00 30 36,00 35,95 39,10

TYT Türkçe DCAaCbbDBdBA B AeDBe Abdcd Ae 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal b EeDb DCBeaEE c  ccEe b EdaeB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  a  ECBdAaa  d  D BcC d  Ccbcc

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CeEaD  eD DBABdbCdEA  D CBCedd

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 11 47

Türkçe 30 14 11 47

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 4 0 67
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 13 33

Tarih-1 12 5 5 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 5 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlik ve Değerler 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 11 27

Matematik-1 30 8 11 27

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 1 3 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 4 17

TYT Fen 30 15 9 50

Fizik 10 4 3 40

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 1 50
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZBEK 328 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,288 242,270 18 36 37 636 749

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 2 1,50 12 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 45 32 37,00 31 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADAD EABaBAAaedDBDCED  e 

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DC C BbbD Ee      cB  A  e  E

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EaB     d  D   B dac b b      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen cc  aeEdC dbdEdDcABCcaeeBa CBE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 5 70

Türkçe 30 21 5 70

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 6 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 1 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 12 6 2 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 2 2 15

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 4 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 2 5 20

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0
Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 5 5 50

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAHİR SUDE GÜNTÜRK 368 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,075 242,270 24 62 63 693 910

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 5 -0,25 -2 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 3 0 3,00 30 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 40 33 31,75 26 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADAD EeBeBAAecdDBD  acd c

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal CDCBC  dbD c d    aae  AcCe*Cb

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik Eecd e        aB  a           

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DE C      CedEADBb b ECeBa Cc 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 6 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 1 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 11 30

Tarih-1 12 6 3 50

Orta Çağ'da Dünya 6 4 0 67
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 3 20

Coğrafya-1 13 1 5 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 6 7

Matematik-1 30 2 6 7

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 12 7 40

Fizik 10 3 0 30

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50
Kuvvet-Hareket 3 0 0 0
Enerji 3 0 0 0

Kimya 10 5 4 50

Atomun Yapısı 2 2 0 100
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 2 0 100
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KOCA 331 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,230 242,270 27 77 81 727 1083

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 7 1,25 10 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 16 1,00 3 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 4 6 2,50 25 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 18 7,50 25 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 41 63 25,25 21 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CdDCcADebcccBCBAAbeebBD dDdbdc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBCe  cDcd caEBcaeBc d CeBCc

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik dCcbded b dDb aa  c   eccCeCA 

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen cEECCbbaeDbCcEADccdaebeDBCedcd

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 4 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 13 37

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 3 20

Coğrafya-1 13 3 7 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 2 33
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 16 17

Matematik-1 30 5 16 17

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 0 5 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 3 2 50

TYT Fen 30 12 18 40

Fizik 10 5 5 50

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100
Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 2 33

Kimya 10 4 6 40

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0

Biyoloji 10 3 7 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 2 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ERGÜVEN 305 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,623 242,270 2 4 4 408 417

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 3 0,25 2 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 61 27 54,25 45 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCcADA BEABCBAAC CaeDC D Aec

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBC aE e aeE    a a    Ce aE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EbcEBDECCa D A BD    CCc      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEECCeEeCDbCdEdDcABCDdaDBac BE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 5 70

Türkçe 30 21 5 70

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 0 83
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 1 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 2 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 8 27

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 2 20

Coğrafya-1 13 1 3 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Köklü Sayılar 3 3 0 100
Oran–Orantı 6 4 0 67
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 19 10 63

Fizik 10 8 2 80

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 6 4 60

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KILIÇ 310 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,013 242,270 1 3 3 401 409

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 0 0,00 0 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 5 10 2,50 8 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 60 29 52,75 44 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe cCADCAADBCccaBEAeDBDCACBcaAAD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal eBbead bCBC              Edaed

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik BDd ECB A B ACD D  aCcB  C    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CeEBDEEeDdaBABCCCEEbebD CcC cB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 3 1 60
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 10 17

Tarih-1 12 4 6 33

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 4 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 3 47

Matematik-1 30 14 3 47

Köklü Sayılar 3 2 0 67
Oran–Orantı 6 3 1 50
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 19 9 63

Fizik 10 7 3 70

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50

Kimya 10 8 2 80

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 4 4 40

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR SAĞLAM 307 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,478 242,270 13 23 23 612 691

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 5 2,75 21 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 49 39 39,25 33 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CeDCDADA  d B BdAC C B  bac d 

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBC aEce   Ebd AaDBc  eCe aE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECBE ad C  D eaB Aa BCCec  Cc 

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DabCCbd bDCC EdbecBbabebBC CBE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 10 37

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 2 20

Coğrafya-1 13 4 5 31

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 2 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 2 0 100
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 8 40

Matematik-1 30 12 8 40

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 1 4 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 2 17

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 4 5 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 4 5 40

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50

Biyoloji 10 5 4 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR ÇALHAN 308 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,388 242,270 6 12 12 563 604

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 3 0,25 2 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 57 27 50,25 42 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CdDCDADADecABbBAAbBd BeCbDd  E

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal dDCdC BEaDAE      a ac A C  CE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EaB cDadC  D   B   B  e       

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEcaCAE CDCCEEADBABCDceDBe  cd

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 4 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 6 40

Tarih-1 12 8 3 67

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 4 1 80

Coğrafya-1 13 1 3 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 2 33
Oran–Orantı 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 10 7 2 70

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0
Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 2 0 67

Kimya 10 10 0 100

Atomun Yapısı 2 2 0 100
Kimya Bilimi 4 4 0 100
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BOZOKUL 322 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,403 242,270 17 35 36 635 748

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 5 1,75 13 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 51 41 40,75 34 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCAbCAAcB BADecAdbBe AbBcdAAD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  dEcDbbDaBC ac A de Ec A ECCea

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik acd ECBE aa   a    ca  C C   e

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CdEaDE eD babBCCCdEACeDEaB eEB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 12 37

Tarih-1 12 5 5 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 3 5 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 1 33
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 0 3 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 1 17

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 5 3 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 2 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 2 0 100
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 2 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR KALLİ 318 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,975 242,270 12 22 22 607 676

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 0 1 -0,25 -2 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 0 0,00 0 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 5 1 4,75 48 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 17 2 16,50 55 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 44 14 40,50 34 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe bCADCAADB BcD EACbee AC c  cD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  e                       E Ce 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik    CEC EA B   a    EeDdC      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C EaDEE   DBbBCCCEE C D     EB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 2 2 7

Tarih-1 12 0 1 0

Orta Çağ'da Dünya 6 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 1 0 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 17 2 57

Fizik 10 5 1 50

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 8 1 80

Kimya Bilimi 4 4 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 0 50

Biyoloji 10 4 0 40

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNUR BİLGİLİ 302 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,388 242,270 14 26 26 619 709

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 4 2,00 15 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 48 27 41,25 34 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe Cb CDADAbBEAB BAACBd Ba EDc dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  aCBC   DDca E   cE Bcbb Ce  E

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik E a            B AE   e       

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen aEceCdE  DCCaEdaeABCDEeeB  aBE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 3 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 3 4 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 4 4 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 6 4 60

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA ÇELİK 323 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,965 242,270 5 11 11 555 589

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 7 2 6,50 50 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 10 13 6,75 23 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 63 45 51,75 43 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCbADBbBdadcAdbBDCAeBcdAcDd

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal ABEeDAeDCBe EEBA EeDa  A EeaAB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik dDcCEbc AEc ACbaD caecBa aE   

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CeEaDEECaCDdABCCeEEcCecEeBaedB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 13 57

Türkçe 30 17 13 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 4 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 7 60

Tarih-1 12 8 3 67

Orta Çağ'da Dünya 6 4 2 67
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 7 2 54

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 2 0 67
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 13 33

Matematik-1 30 10 13 33

Köklü Sayılar 3 2 1 67
Oran–Orantı 6 4 1 67
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 4 17
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 1 1 17

TYT Fen 30 18 12 60

Fizik 10 7 3 70

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 2 33
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 3 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 4 6 40

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 2 0 100
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 2 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ALAŞ 387 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,228 242,270 21 45 46 653 784

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 2 3,50 27 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 47 36 38,00 32 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CdDCDADecBcABdBAAC dbBD EDc CE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal dDCBCb bDe   c  eAE   CA Ce  E

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ba  c baC bDb b  b  dCeD      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DabCCeE  a CaEAc A CaEebBC  Bb

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 4 1 80
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 7 37

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 2 20

Coğrafya-1 13 4 2 31

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 0 33
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 11 13

Matematik-1 30 4 11 13

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 2 33
Oran–Orantı 6 1 3 17
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 4 4 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Atomun Yapısı 2 1 0 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50

Biyoloji 10 4 4 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÇINAR 304 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,478 242,270 9 17 17 578 628

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 2 1 1,75 15 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 1 0,75 6 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 5 2 4,50 15 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 47 21 41,75 35 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAAaB Bda EcC B  ACB d eD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   b  A   B  a B          E C  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik c E EC    B AC  D  EC B  C   c

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen e EeDE eaCbaAcCCCEEeaDaE BC Ec

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 2 17

Tarih-1 12 2 1 17

Orta Çağ'da Dünya 6 1 0 17
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 1 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 2 37

Matematik-1 30 11 2 37

Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 2 0 33
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 1 17

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 4 4 40

Kuvvet-Hareket 3 1 1 33
Enerji 3 1 2 33
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 5 3 50

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KILIÇ 327 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,328 242,270 15 27 27 621 716

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 1 5,75 48 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 7 1,25 10 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 11 8,25 28 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 4 6 2,50 25 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 17 6,75 23 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 49 48 37,00 31 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe beADCAeDB Bda cAdbBD ACBE  dDd

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   EaD  DCBC  EBcabecae A EaCee

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik BDb ECBEbEcedecED ddeD   CE   

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CdEaDaEeDecccBCCaaEeCeadbca  B

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 11 37

Tarih-1 12 6 1 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 3 7 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 3 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 10 40

Matematik-1 30 12 10 40

Köklü Sayılar 3 2 0 67
Oran–Orantı 6 2 3 33
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 1 5 17
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 2 0 33

TYT Fen 30 11 17 37

Fizik 10 5 5 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 2 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50

Kimya 10 4 6 40

Kimya Bilimi 4 1 3 25
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ŞANLI 320 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,943 242,270 25 66 68 699 948

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 1 4,75 40 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 1 0,75 6 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 3 4 2,00 20 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 34 19 29,25 24 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCAcCAADB BdDBE   e eACBcd  ad

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal     DAC aBC a          A ECCA 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     E  b aB                   

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CdEee   D b  BCb bEd     B    

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 2 33

Tarih-1 12 5 1 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 1 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 2 7

Matematik-1 30 2 2 7

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 7 7 23

Fizik 10 3 3 30

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 0 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKÇAM 319 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,908 242,270 20 39 40 643 766

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 5 1,75 13 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 16 7,00 23 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 46 43 35,25 29 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCbADAa cABCBcAbBC eDadDcAdE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  eCBCc acD EdE c caD c A CcdeE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik  CBE   eC   b aB  cB   e   C  

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen bEcdeeEeCDCaEEdcBbBCa e eC ecd

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 1 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 3 5 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 2 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 1 2 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 11 16 37

Fizik 10 4 6 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0
Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 6 4 60

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME SİVRİKAYA 316 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,425 242,270 3 9 9 538 566

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 7 2,25 17 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 55 45 43,75 36 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCbAbBCBAD EcCDBDCACBEd cDb

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  aEcDAbDaBCeadBAbEecda A ECCeB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik ceb ECBa dB  C b  BaaD C CE   

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen ecEcDE ea cBbBCbCcEeeeadeea Ed

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 13 47

Tarih-1 12 6 5 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 4 7 31

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 2 1 67
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 8 33

Matematik-1 30 10 8 33

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 1 3 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 2 0 33

TYT Fen 30 9 18 30

Fizik 10 3 5 30

Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 5 5 50

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 8 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
S* A Y*K* 0 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,455 242,270 10 19 19 589 646

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 5 -0,25 -2 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 5 5 3,75 38 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 50 35 41,25 34 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAADBCcAa aACDBeCAaBE AcDc

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  BEcD eDCBC acBc    a c  EeCe 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  a  ECB  Ea  Ce a   CceC      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CbE eE CD bBbBCCebEdeDabbc  bB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 9 33

Tarih-1 12 7 2 58

Orta Çağ'da Dünya 6 4 1 67
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 5 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 2 1 33
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 5 2 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 5 5 50

Kimya Bilimi 4 1 3 25
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA TEMİ Z 317 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,275 242,270 7 15 15 574 623

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 1 0,75 6 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 6 4,50 15 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 48 24 42,00 35 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCbADc cADBEAe BDCAaBcd  Dd

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  c  b CbCeC a       E    ECa  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     EC Ed B Aa  D B CD   C    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CeE DcEC  DcA CCeEEAecc  BC  c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 6 20

Tarih-1 12 3 4 25

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 1 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 2 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 14 8 47

Fizik 10 5 2 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 2 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Atomun Yapısı 2 2 0 100

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE NUR CERE 342 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,058 242,270 22 49 50 664 815

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 2 2,50 19 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 43 37 33,75 28 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe C DCDAbAa c eaBdACBdaB C ec  E

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  bCd  cb eAa c E  aD   A aA bE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECBEd  aCD   caa AaB Cec      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen Da dCdEa DC EE ccABC EeDd  bBE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 1 5 17
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 10 23

Tarih-1 12 2 6 17

Orta Çağ'da Dünya 6 0 3 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 3 20

Coğrafya-1 13 3 2 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 0 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 8 30

Matematik-1 30 9 8 30

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 2 0 100
Köklü Sayılar 3 0 2 0
Oran–Orantı 6 1 2 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 14 9 47

Fizik 10 4 4 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 6 2 60

Atomun Yapısı 2 1 0 50
Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARİYE ORÇAN 393 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,190 242,270 4 10 10 539 567

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 3 0,25 2 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 7 5,25 18 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 55 35 46,25 39 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CeDCDADAaBEAe BAAbdCbdDebDcb  

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal CDeeC    Dc   ec  d    A C  bE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECBEBDb ecED  EB dE dbeDE  Cc 

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEECCdEd DCCEEdDcABCDECaca bc 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 2 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 7 23

Tarih-1 12 4 3 33

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 1 20

Coğrafya-1 13 1 3 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 2 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 8 47

Matematik-1 30 14 8 47

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Köklü Sayılar 3 2 0 67
Oran–Orantı 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 2 1 33

TYT Fen 30 18 9 60

Fizik 10 7 2 70

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 8 2 80

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 4 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 2 0 100
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELBİNAZ GÜNTÜRK 326 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,988 242,270 11 20 20 596 657

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 5 5 3,75 29 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 54 44 43,00 36 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe eCAaCAecB BdcBdACDBcCAdBcbbAaE

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal caEcDbCaCBCeEEBAdbe a Dc aCCeB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik   E Ee E  B AC  D BcC d bd b A

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C E baceaCDecBCCCcEb eDE BCeEe

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 13 53

Türkçe 30 16 13 53

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 3 2 60
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 14 13 47

Tarih-1 12 6 6 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 5 5 38

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 2 33
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 1 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 0 33
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 3 17

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 3 5 30

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0

Kimya 10 6 4 60

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 5 3 50

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ORÇAN 306 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,648 242,270 16 29 30 626 727

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 0 3,00 25 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 0 0,00 0 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 2 5,50 18 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 46 23 40,25 34 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe bCcDCAAD  BADBcAdeaD ACecd cDd

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   E D   C                ECCea

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  a  ECB  aB Ae  D   C  C      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C EeDE  DCDeABCCCEEd e ceBd EB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 2 3 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 2 20

Tarih-1 12 3 0 25

Orta Çağ'da Dünya 6 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 3 27

Matematik-1 30 8 3 27

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 3 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 10 6 1 60

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 2 1 67
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 8 2 80

Kimya Bilimi 4 4 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜ TAŞDEMİR 315 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,530 242,270 26 69 71 703 961

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 3 2,25 17 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 5 4 4,00 40 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 40 44 29,00 24 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CbDCDADAa EAB BdAbBCeBDa D  dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal eeCBC  EceAd E   bd Bc A a  bE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik E ed ede   b  dBcdcc   c      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen Dabedb B DdCaE bdABCDEeece ecE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 1 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 12 5 5 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 3 40

Coğrafya-1 13 3 3 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 12 7

Matematik-1 30 2 12 7

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 0 2 0
Oran–Orantı 6 0 3 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 5 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 3 5 30

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0
Kuvvet-Hareket 3 0 2 0
Enerji 3 2 0 67

Kimya 10 5 4 50

Atomun Yapısı 2 0 1 0
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 6 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN BOZKURT 311 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,713 242,270 23 52 53 671 838

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 5 -0,25 -2 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 15 2,25 8 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 40 32 32,00 27 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAADB BAa EAdeBe AaBcd  D 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal badcDAeaCce a  c  ecc  A EeC d

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     Ea   cB  C  D  Eeb        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C EaDE   dD cBCCCdEb  a     EB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 15 20

Tarih-1 12 3 8 25

Orta Çağ'da Dünya 6 0 6 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 5 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 1 1 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 12 6 40

Fizik 10 4 2 40

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 0 2 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 6 3 60

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA MELİKE KUMRU 350 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,435 242,270 19 37 38 640 762

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 4 3,00 25 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 2 2,50 19 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 45 30 37,50 31 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCbADcb  DBEAee eCACBce cD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  BEbD   aBeeE    bc E  A E C  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik BDb EC E E  deb      c C      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAE cE eDCbcABCCC Eceec  Ba  c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 1 50
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 0 0 0
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 6 30

Tarih-1 12 4 4 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 2 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 2 33
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 10 6 2 60

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 2 0 67
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİR 313 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,545 242,270 8 16 16 577 627

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 15,05 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,87 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 7 -0,75 -6 1,37 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,86 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 8 12 5,00 17 7,10 6,76 8,40

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 6,40 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,88 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 5,09 3,92 3,46

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,38 1,53 1,69

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 11,35 9,28 9,21

Toplam: 120 52 38 42,50 35 39,90 35,95 39,10

TYT Türkçe CbDCDADAa cAB cdAbed BDCEDA dc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBC Bacbb  d   Adeee ece  CE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EeB  a   eED AEB AEaBCeD      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEaeC Ee aCCbEcbBcBCDbCDBC Ccd

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 3 1 60
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 12 27

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 4 0 67
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 0 4 0

Coğrafya-1 13 1 7 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 0 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 16 11 53

Fizik 10 4 4 40

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0
Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 0 2 0

Kimya 10 6 4 60

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENGİN TÜRKMEN 356 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,985 242,270 10 38 39 642 765

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 2 1,50 12 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 5 8,75 29 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 41 25 34,75 29 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CbDCDADAaBcABbBdACBeDaDCbeA dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBe  EbD a E    deB    C  CE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik E B c   C     aB A   Ce       

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen  aE e Ee Db dE    Bd E     b  

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 3 2 60
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 5 33

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 2 2 15

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 3 20

Matematik-1 30 6 3 20

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 1 1 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 6 7 20

Fizik 10 3 3 30

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50
Kuvvet-Hareket 3 1 1 33
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 2 3 20

Atomun Yapısı 2 0 1 0
Kimya Bilimi 4 1 1 25
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YILMAZ 336 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,480 242,270 8 31 32 630 742

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 1 16,75 56 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 1 1 0,75 6 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 0 1,00 8 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 2 1 1,75 18 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 0 3,00 30 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 7 1 6,75 23 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 35 4 34,00 28 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe C DCDADAD E B BAA B  B   D  dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  Dd                    A Ce  E

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik E B        D   B  E  C D      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen Da C      C  E     C    B  C  

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 1 57

Türkçe 30 17 1 57

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 6 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 4 2 13

Tarih-1 12 1 1 8

Orta Çağ'da Dünya 6 1 0 17
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 0 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 0 23

Matematik-1 30 7 0 23

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 7 1 23

Fizik 10 2 1 20

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50
Kuvvet-Hareket 3 0 0 0
Enerji 3 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Atomun Yapısı 2 1 0 50
Kimya Bilimi 4 1 0 25
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50

Biyoloji 10 2 0 20

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN CEVİZ 359 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,218 242,270 12 46 47 654 785

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 2 2 1,50 13 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 2 3,50 27 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 8 7 6,25 21 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 43 22 37,50 31 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADC ADB d D cA DBe ACBcd ea 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   E e  Dd      A  e ED AbbCCed

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     EC    B  d  D  cC         

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAEdDEcCDCDcABbbeEE   DE      

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 8 7 27

Tarih-1 12 2 2 17

Orta Çağ'da Dünya 6 1 0 17
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 2 31

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlik ve Değerler 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 2 17

Matematik-1 30 5 2 17

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 15 6 50

Fizik 10 8 2 80

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 2 1 67
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50

Kimya 10 5 4 50

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 0 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKGÜL 347 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,220 242,270 1 1 1 335 340

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 0 4,00 31 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 8 0 8,00 80 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 9 1 8,75 88 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 23 3 22,25 74 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 69 19 64,25 54 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADAa EABaBAbCBdDB C DAACc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal dDCceA EabAE E    EDB    CcaCE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECB cad CaED  E    B  CD   C  

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEECCAE  DCCEEADdABCacCDBC  BE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 0 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 7 43

Tarih-1 12 6 5 50

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 3 2 60

Coğrafya-1 13 4 0 31

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 2 0 100
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 4 37

Matematik-1 30 11 4 37

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 23 3 77

Fizik 10 8 0 80

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100
Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 9 1 90

Atomun Yapısı 2 2 0 100
Kimya Bilimi 4 4 0 100
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE HİRA 352 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,620 242,270 24 73 75 709 985

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 5 1 4,75 37 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 37 40 27,00 23 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe eCADC  aBCcde ccaDBeCAaBcdbc  

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  eEceb  eBC E BA  B  D c ECae 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  a  E Bb aB d   D BEecdC b    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CcEaDc eDCc    b cEAb D  Be  d

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 14 37

Türkçe 30 11 14 37

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 6 1 5 17
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 12 3 5 25

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 3 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 5 1 38

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 2 0 100
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 2 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 1 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 5 4 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 2 3 20

Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SUDE İLERİ 354 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,823 242,270 7 30 31 629 741

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 5 1,75 13 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 51 36 42,00 35 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDAaAc EABCadAbBC BeCde edE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal bDCBC  EDDAa E  ecd Bc AcCAce 

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECB  c d   Db  B    e ecc     

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DE eCeE dDCeEEADabBCDEaeB  bBc

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 12 8 2 67

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 4 1 80

Coğrafya-1 13 3 5 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 0 2 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 1 0

TYT Fen 30 16 10 53

Fizik 10 5 3 50

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 7 3 70

Atomun Yapısı 2 2 0 100
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN GÜNDEŞ 353 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,350 242,270 15 55 56 676 847

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 2 1 1,75 15 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 3 0,25 2 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 4 7 2,25 8 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 4 1 3,75 38 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 2 0 2,00 20 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 7 2 6,50 22 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 37 33 28,75 24 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CbbCDADAa c BCBcACBdDeD cDcedc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal   C  b   D  ed   A   c   ae aE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik bdBcBDceb dDaAbBD EceCbD     D

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen D   CdE  D C E              cE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 0 0 0
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 7 13

Tarih-1 12 2 1 17

Orta Çağ'da Dünya 6 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 0 20

Coğrafya-1 13 1 3 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 0 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 12 37

Matematik-1 30 11 12 37

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 2 1 67
Oran–Orantı 6 2 4 33
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 7 2 23

Fizik 10 4 1 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 2 0 20

Atomun Yapısı 2 0 0 0
Kimya Bilimi 4 2 0 50
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİYE AKSOY 340 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,923 242,270 19 61 62 691 900

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 2 4,50 38 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 6 0,50 4 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 2 0 2,00 20 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 37 35 28,25 24 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDAbdDBcdB BAACBCDaaCdDc dc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCcC  aD  E E   dbccc Aba aCE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik Eacc    Ca  aA c     aC cb C  

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen     C E     cEdDcA  c   ca    

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 4 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 12 5 2 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 1 40

Coğrafya-1 13 2 6 15

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 2 17

TYT Fen 30 5 6 17

Fizik 10 2 0 20

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0
Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Atomun Yapısı 2 0 1 0
Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR GÖZEL 321 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,908 242,270 6 25 25 618 706

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 0 2,00 15 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 3 9,25 31 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 48 26 41,50 35 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADdaBcdBaBAACBCDBaCdDc dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBC  deD E E   A       a  CE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EC  da dCa  aAa     dC        

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DE ee E   CeaEADcABC  eDcC  B 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 4 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 3 33

Tarih-1 12 6 2 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 2 0 15

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 0 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 0 2 0
Oran–Orantı 6 2 3 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 13 7 43

Fizik 10 3 2 30

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0
Kuvvet-Hareket 3 1 1 33
Enerji 3 0 0 0

Kimya 10 7 3 70

Atomun Yapısı 2 2 0 100
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM NUR ÖZKAN 348 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,445 242,270 5 13 13 565 607

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 5 4 4,00 31 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 7 1 6,75 68 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 51 38 41,50 35 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCbADAa cAB BbAa CDaD cDA dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  Dbdec EcD c Eac AEbBe A Ce eE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECB Ba  Ca D eEB AaBBCeD      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DcECCAE C b EabD Aaea e cCebcd

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 12 3 6 25

Orta Çağ'da Dünya 6 1 3 17
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 5 4 38

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 2 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 13 5 43

Matematik-1 30 13 5 43

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 2 0 67
Oran–Orantı 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 7 1 70

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100
Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 3 5 30

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0

Biyoloji 10 1 7 10

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 2 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AKKUŞ 0 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,670 242,270 9 34 35 634 747

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 5 -1,25 -10 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 11 4,25 14 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 45 37 35,75 30 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CA CbAaADB A CB AC aDB CdDc eE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal   a eAaE DAEec     cec   aecCE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik bCBc e  C   b E  Ac   CD a C  

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DbEeCeEaCDbCaEcDab dbEeDBe aB 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 1 33
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 11 23

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 4 0 80

Coğrafya-1 13 0 5 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 1 17

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 6 4 60

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 3 6 30

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 4 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM İMALI 338 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 13,67 14,33 14,15

Toplam: 120 12 6 10,50 9 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCA CAADB cA  EA  a dAb c  c  

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 1 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR OĞUL 361 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,623 242,270 21 70 72 705 972

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 6 6 4,50 35 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 39 45 27,75 23 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe dADCbADeD bc d   CBe e ad A  c

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal eDCBCcabDD d EeEcAEDecaAcCe ac

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik  CBa    C  DE  a  EaeC        

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen baECCdEde bCdEAaBccCa eeBae d 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 1 33
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 1 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 0 0
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 14 43

Tarih-1 12 6 5 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 2 40

Coğrafya-1 13 6 6 46

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 2 1 67
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 0 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 10 16 33

Fizik 10 4 5 40

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 0 2 0

Kimya 10 5 5 50

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES BOZDAĞ 164 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,425 242,270 26 79 89 744 1246

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 14 4,50 15 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 6 0,50 4 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 11 3,25 11 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 24 43 13,25 11 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe abeDCe Dc adea cCD   AC Ed cec

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal e E eA  Cde    cdEacae A  eC  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  Dc cC   aB  b  a B  c        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CdEac  dD accdab cE e  E  C   

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 14 27

Türkçe 30 8 14 27

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 6 1 4 17
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 4 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 11 20

Tarih-1 12 3 4 25

Orta Çağ'da Dünya 6 0 3 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 6 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 2 33
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 6 13

Matematik-1 30 4 6 13

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 1 3 17
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 6 12 20

Fizik 10 3 4 30

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 1 7 10

Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN GÜNEL 357 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,428 242,270 11 44 45 651 780

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 6 4 5,00 38 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 46 33 37,75 31 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCbADB Bc BEACaB  ACBEd  c 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   Eceb DCBC c eA aB EDDAbECCeB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  ed E c  bBad   c c  D C  d   

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CcEaDa  DCDcdddb EE e D  c   c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 1 1 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 15 8 50

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 3 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 6 4 46

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 1 33
Sıcaklık 2 2 0 100
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 2 0 100
Okyanus Akıntıları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 0 3 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 3 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 1 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 5 3 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Kimya Bilimi 4 3 0 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ NAR 355 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,895 242,270 3 5 5 454 469

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 8 1,00 8 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 60 40 50,00 42 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe bCADCdADBeBd eE CDBeb CBEd AD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal A E eAdDCBedaEdAbEac bae EeCe 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik e daECBEAEBD C  D BEeD CCCbaDc

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAEaDEECDbaebabCCEEeCcDc Ba   

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 14 37

Tarih-1 12 6 4 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 8 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İzohipsler 3 2 1 67
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 2 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Köklü Sayılar 3 1 2 33
Oran–Orantı 6 3 1 50
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 3 3 50

TYT Fen 30 15 11 50

Fizik 10 8 2 80

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 1 2 33
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100

Kimya 10 4 6 40

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN BAŞIAÇIK 324 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,330 242,270 22 71 73 706 975

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 7 -1,75 -13 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 33 33 24,75 21 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCbeDB BAaBEAebBDCAe cd ADd

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  adcDb DCBe bda   dcc  c ECa  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik   b E Bc           c          

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen dec ec    D A bdCEE e    B   B

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 3 2 60
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 13 20

Tarih-1 12 4 5 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 3 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 7 0

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 0 5 0

Kuvvet-Hareket 3 0 3 0
Enerji 3 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Kimya Bilimi 4 4 0 100
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 1 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN BİBER 360 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,148 242,270 20 63 65 696 919

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 1 2 0,50 4 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 0 3,00 23 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 4 4 3,00 10 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 34 33 25,75 21 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCbeDAa dAB BeAaBacB   ac dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal d a    E     E    E B    be   

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECcE b  C  D AcB  ac CCc      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen cc CCdEBa bbEE cdba  d DB  b  

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 4 4 13

Tarih-1 12 1 2 8

Orta Çağ'da Dünya 6 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 0 20

Coğrafya-1 13 3 0 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 3 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 4 4 40

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 2 6 20

Atomun Yapısı 2 0 1 0
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 2 20

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET ORÇAN 345 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,838 242,270 16 58 59 681 861

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 3 3,25 25 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 40 30 32,50 27 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADabADB BADBccdDeD AC EdAcbE

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  ad Dc DCBC Ed  eEBe   A    c 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     d     BD                  

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen dAEdDE  D edbBCdacEde DcCBd  a

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 3 2 60
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 7 30

Tarih-1 12 5 3 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 3 31

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 1 33
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 11 13 37

Fizik 10 5 2 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 3 7 30

Kimya Bilimi 4 1 3 25
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 0 2 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİHA GÜL ARDIÇ 344 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,108 242,270 17 59 60 684 870

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 6 0,50 4 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 8 13 4,75 16 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 43 50 30,50 25 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCeD AADBaBA BdceDBeCACBbdbdec

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   bceAbDCB ea cA  Bc ce eb d  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik dbcab cc Ed A a b ca DBC CE De

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen Ce aeE  DaDdbBCCeEEACDaEecd  c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 4 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 13 20

Tarih-1 12 4 5 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 3 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 2 6 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Gençlik ve Değerler 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 8 13 27

Matematik-1 30 8 13 27

Köklü Sayılar 3 0 3 0
Oran–Orantı 6 1 2 17
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Sayı Problemleri 6 2 3 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 3 1 50

TYT Fen 30 13 12 43

Fizik 10 3 4 30

Kuvvet-Hareket 3 1 1 33
Enerji 3 1 2 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 7 3 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 2 0 100
Enzim 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE BAYANA 0 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,075 242,270 23 72 74 707 980

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 4 1,00 8 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 33 27 26,25 22 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CA CDADAc cAB cdACBebBaC cce E

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal CDCB   EDeAdeE  e aD c      a 

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik      a eCc D A     c          

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen ca  CeE  DC cE bBb            

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 7 30

Tarih-1 12 7 2 58

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 3 2 60

Coğrafya-1 13 2 4 15

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 4 10

Matematik-1 30 3 4 10

Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 6 6 20

Fizik 10 3 3 30

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 3 3 30

Atomun Yapısı 2 1 0 50
Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA GÜNEŞ 334 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,025 242,270 14 53 54 674 843

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 3 1,25 10 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 43 35 34,25 29 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCAeCAADB cd  aAebBeCACBE ecc 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal c EDeA DCBC dE     caD   bCb  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     b BEedc  C  D ccCc   aE   

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C E ca CDCbBbBeCe Ed eD  Bd aB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 3 33
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 7 33

Tarih-1 12 7 2 58

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 3 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Gençlik ve Değerler 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 1 2 17
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 0 4 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 1 17

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 5 2 50

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 2 0 67
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 4 5 40

Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 3 3 30

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN KISA 351 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,348 242,270 13 48 49 662 813

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 4 1,00 8 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 41 31 33,25 28 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAADBCcdD cAeDee ACBE bAac

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   E Db DCBCd Eeb  e b  A ECC  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     d c   B A     BE c        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C E ec e eD b C eEEbCeedeeC  a

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 6 37

Tarih-1 12 6 2 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 2 4 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 2 4 20

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YSUMYE 339 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,135 242,270 25 75 78 720 1041

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 6 2 5,50 42 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 36 37 26,75 22 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe eCADCA    ade cc Dc CAaBcdbc E

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  eEceb DCBC E BA  BcEe A ECaec

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     E Bb aB d     BEecd  b    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CcEaDc eDCcB     cE   D   e dd

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 6 0 4 0
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 13 9 43

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 3 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 6 2 46

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 7 17

Matematik-1 30 5 7 17

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 1 0
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 1 0

TYT Fen 30 8 9 27

Fizik 10 5 4 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Atomun Yapısı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BOZDAĞ 406 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,115 242,270 2 2 2 395 403

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 7 2,25 17 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 63 43 52,25 44 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CbDCbAaAaeEABeBdACBCDBeC DAAdE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal dDCBCA EcDAadEbEBA bac eaCeceE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECBEe daC  D AEBD EB CeDbaCCcD

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEEeCAEabDCCaEeaebabDcecBa    

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 14 13 47

Tarih-1 12 8 3 67

Orta Çağ'da Dünya 6 4 1 67
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 3 2 60

Coğrafya-1 13 4 7 31

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 2 1 67
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 17 7 57

Matematik-1 30 17 7 57

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Köklü Sayılar 3 1 2 33
Oran–Orantı 6 3 1 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 3 3 50

TYT Fen 30 12 14 40

Fizik 10 7 3 70

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 1 2 33

Kimya 10 3 7 30

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 2 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TÜRKMEN 325 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,313 242,270 4 6 6 504 521

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 1 3,75 31 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 3 1,25 10 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 49 21 43,75 36 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe DCAcCAAbB BAe EAC Be ACBcb AD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   a D  DCB   E A   ca  e      

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik   c ECBEAbBDAb  D cECDeC C CDc

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CdE Da  D Dc aCCC E          c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 4 20

Tarih-1 12 4 1 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 0 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 3 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 1 3 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 3 1 50

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 4 2 40

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Kimya Bilimi 4 3 0 75
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50
Atomun Yapısı 2 1 0 50

Biyoloji 10 0 1 0

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE ÖZBEK 346 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,843 242,270 18 60 61 689 889

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 27 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 13,67 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 1 5,75 48 3,98 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 0 1,00 8 1,97 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,22 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 3 8,25 28 7,17 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,88 5,93 8,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,69 3,82 4,06

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,99 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 1,24 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 7,92 9,28 9,21

Toplam: 120 38 32 30,00 25 33,87 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADdD cdB BAAa  bB CdDA  c

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal   CBC  EeDA  E           Cd eE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EaBc  b b  D  aB  c  C c b e  

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen  E eCede DbCdE Dc BCcd  ca ec 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 7 53

Türkçe 30 16 7 53

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 1 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 3 30

Tarih-1 12 6 1 50

Orta Çağ'da Dünya 6 2 0 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 3 1 60

Coğrafya-1 13 1 0 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 3 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 2 0

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 3 4 30

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0
Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 5 3 50

Atomun Yapısı 2 0 1 0
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 0 6 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN KIR 373 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,495 242,270 11 41 42 645 769

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 2 2,50 21 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 3 2,25 17 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 6 7 4,25 14 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 40 19 35,25 29 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADAD EAB BdACBd BDCEDc dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  D BC ad      dE Ac B  b ae   

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik   Bc                 C        

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen  c  CeE  D eEE b cBCa   Be  BE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 4 73

Türkçe 30 22 4 73

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 7 20

Tarih-1 12 3 2 25

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 0 1 0

Coğrafya-1 13 3 3 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 2 1 67
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 10 7 33

Fizik 10 3 2 30

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 4 3 40

Atomun Yapısı 2 0 0 0
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE LİMON 369 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,698 242,270 21 67 69 700 951

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 2 -0,50 -4 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 5 10 2,50 8 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 1 4 0,00 0 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 33 29 25,75 21 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADAa EAB BcAC  bBD cDc eE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  aCBC aaaDbd     c  c    Ce a 

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik  dB c d  a   db      C D      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen  a  eAE  D  bEdb   d  C Bb  B 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 3 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 10 17

Tarih-1 12 4 6 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 4 20

Coğrafya-1 13 0 2 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 0 3 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 7 7 23

Fizik 10 3 2 30

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 0 33

Kimya 10 1 4 10

Atomun Yapısı 2 0 1 0
Kimya Bilimi 4 1 2 25
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKTAŞ EMİN AKTAŞ 404 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,928 242,270 22 68 70 702 956

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 4 2,00 15 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 36 41 25,75 21 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAdDBaBda abdDB CACBc  cc 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal bdEcDAeDdc BaE c   caD A Eaaea

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik      dB   a A     dE cBC      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen ecEacE CD DB     cEbacc  cee c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 14 30

Tarih-1 12 5 6 42

Orta Çağ'da Dünya 6 1 4 17
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 13 3 4 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 3 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 7 13 23

Fizik 10 4 4 40

Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 3 2 30

Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 0 7 0

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ŞAHİN 516 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,040 242,270 18 57 58 680 859

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 8 0,00 0 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 13 5,75 19 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 42 37 32,75 27 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCbADAaccABCadACBCaB   DcAdE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal d dBC  E D a cbEabaDec e CeBaE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik  a         D         C        

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DacCCAEeCDdCcEeDcbBbc CDcd  cc

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 13 30

Tarih-1 12 4 3 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 1 40

Coğrafya-1 13 2 8 15

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 2 33
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 13 14 43

Fizik 10 7 3 70

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 4 6 40

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 5 20

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE ÇAKIROĞLU 120 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,045 242,270 23 74 76 714 1013

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 4 2,00 15 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 37 42 26,50 22 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CeDCbADda cABCccAC  DeDC D Adc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBe  EbDbE E   Aaeac A C  aE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EC d eb bb Dc  c bc           

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen cE eee  daCeadbc bBCD CeB  Ccd

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 10 50

Türkçe 30 15 10 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 1 20
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 2 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 11 8 37

Tarih-1 12 6 3 50

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 3 2 60

Coğrafya-1 13 3 4 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 1 0 33
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 9 10

Matematik-1 30 3 9 10

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 4 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 1 6 10

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0
Kuvvet-Hareket 3 0 2 0
Enerji 3 0 2 0

Kimya 10 3 6 30

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 0 4 0
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÇUKADAR 375 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,308 242,270 5 21 21 598 659

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 4 0,00 0 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 5 0 5,00 50 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 45 23 39,25 33 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe bCbDCeeDBCBAD EAd BDCAe EdbAD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  ad b  DCBC E  c  e a a  ECCeB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik     d    EB d     BECDBC C    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAE cc eD D  BCC  E  a       a

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 6 0 100
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 1 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 12 4 3 33

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 2 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 4 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 1 0 17
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 4 1 67
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 9 5 30

Fizik 10 4 3 40

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 1 0 33
Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 5 0 50

Kimya Bilimi 4 2 0 50
Periyodik Sistem 2 0 0 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 0 50

Biyoloji 10 0 2 0

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BURCU OKUDUCU 295 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,253 242,270 7 28 28 622 717

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 2 4,50 38 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 5 0,75 6 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 9 6,75 23 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 47 42 36,50 30 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe cCADCAADB cAD EAdDeDCbCdcd cDE

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   Eca  DCBC E ad  ecd  A EaCb 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik aed EC d  B ACDEDcBaeceCb     

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen dbE Dc CDacccBCCeEEdeea  Bb  c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 9 30

Tarih-1 12 5 2 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 5 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 10 10 33

Matematik-1 30 10 10 33

Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 1 3 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 1 0

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 4 4 40

Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 5 5 50

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 1 5 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ERGÜVEN 373 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,733 242,270 10 40 41 644 768

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 4 3,00 23 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 45 31 37,25 31 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAAcBCBAD cddbeDCACBE AcDc

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   EaDbdDaBC aE  dEBca  A ECae 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik       cc  B A          C      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CeEdDc CD becBCbeEE   a  Be Ec

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 11 10 37

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 1 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 4 4 31

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 1 33
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 2 10

Matematik-1 30 3 2 10

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 5 3 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 4 5 40

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA NUR 378 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,075 242,270 4 18 18 588 643

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 6 1 5,75 48 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 1 0,75 6 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 44 14 40,50 34 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCAADBCdAD EAeDBDCACBceAcDE

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   E Db DCBC E       d    ECC  

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik       B   B       cc D C      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen      a     cb C CbE C a     EB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 2 33

Tarih-1 12 6 1 50

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 1 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 1 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Köklü Sayılar 3 0 0 0
Oran–Orantı 6 0 0 0
Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 6 5 20

Fizik 10 0 1 0

Kuvvet-Hareket 3 0 0 0
Enerji 3 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 3 3 30

Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Atomun Yapısı 2 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI DURDU SARI 401 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,378 242,270 8 32 33 632 744

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 2 4,50 38 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 4 1,00 8 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 44 33 35,75 30 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DCADCdADBeBA  cdC eDCeC c  c c

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   deD  DCBC    A ce b bA bCCdB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  ad dC EA a ACacb BECD C C    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CeEBbE eD DBce  edE   aE     c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 12 5 2 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 4 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 1 33
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 1 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 11 7 37

Matematik-1 30 11 7 37

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 2 2 33
Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 5 3 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 0 67
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 3 4 30

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Atomun Yapısı 2 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ZORBA 379 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,633 242,270 16 54 55 675 846

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 6 1,50 12 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 45 48 33,00 28 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCbADAa EABCccACBecBeb ac dc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBCcaEbDeE E cdcdDec A aeBCb

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik bCB       ED eaB AaceCec      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen eEEeCeEeCDb aEbDdcB aEeec eeB 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 13 40

Tarih-1 12 7 4 58

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 3 2 60

Coğrafya-1 13 3 6 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 2 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 8 23

Matematik-1 30 7 8 23

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 0 2 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 11 15 37

Fizik 10 6 4 60

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 3 5 30

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 2 1 50
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 2 0
Hücre Organelleri 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS YAVUZ 405 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,195 242,270 17 56 57 679 854

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 9 0,75 6 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 4 9 1,75 13 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 21 3,75 13 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 46 59 31,25 26 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe bAcCDAbAeBbABeacACBdDcDCcbdbdE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal daaeCAcdceAaBceEcccbBbbAcacdCE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EaccBDa Ca DbebB AaB C c      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DEceCeEBdDbCcEbDBc bc CDdC dc 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 15 50

Türkçe 30 15 15 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 1 5 17
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 3 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 1 50
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 21 30

Tarih-1 12 3 9 25

Orta Çağ'da Dünya 6 2 4 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 4 20

Coğrafya-1 13 4 9 31

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 2 33
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 10 30

Matematik-1 30 9 10 30

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Köklü Sayılar 3 2 0 67
Oran–Orantı 6 2 4 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 13 13 43

Fizik 10 6 4 60

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 4 5 40

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜL 380 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,590 242,270 6 24 24 617 701

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 3 0,25 2 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 46 32 38,00 32 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCeADAD acBbcdAbBCDBDC DAAd 

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  bCBC  E bb      ca  c A Ce bE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EaB cD  Ca D ba   E  CCc      

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DaEbCeE   CCdEcDBABCa eec   c 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 1 40
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 7 8 23

Tarih-1 12 4 3 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 2 20

Coğrafya-1 13 1 3 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 6 27

Matematik-1 30 8 6 27

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 12 10 40

Fizik 10 4 3 40

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 0 0 0

Kimya 10 8 2 80

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 2 0 100
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 0 5 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KİFAYETNUR DENİZ 364 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,413 242,270 15 51 52 670 829

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 1 3,75 31 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 2 -0,50 -4 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 4 3 3,25 11 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 38 30 30,50 25 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CdDCbcDADccAB ecAeBdeBDC DA dc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal   CBe  E   E     bc           

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik EC c bc Ca D AbB Aa B      C  

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen DE Ce EdCDCdEE b c Ca  ed   c 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 3 13

Tarih-1 12 4 1 33

Orta Çağ'da Dünya 6 1 1 17
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 2 0 40

Coğrafya-1 13 0 2 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 3 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 6 2 60

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50
Kuvvet-Hareket 3 1 1 33
Enerji 3 2 1 67

Kimya 10 4 3 40

Atomun Yapısı 2 1 0 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 0 1 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50

Biyoloji 10 0 4 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA BAĞCI 381 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,830 242,270 13 43 44 649 778

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 0 4,00 33 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 0 0 0,00 0 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 43 25 36,75 31 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDADdD ccB BdACBC de  DA dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCBC                    Ce CE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik da  c   b  DdA BDA   Cec    c 

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen eE eCAEB DbC EADcA dbE Dc  bc 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 2 67
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Türleri 5 1 2 20
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 1 23

Tarih-1 12 4 0 33

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 0 0 0

Coğrafya-1 13 0 0 0

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 1 2 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 0 1 0

TYT Fen 30 13 9 43

Fizik 10 6 2 60

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0
Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 2 0 67

Kimya 10 5 3 50

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 3 0 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 0 50
Enzim 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KAYADİBİ 383 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,080 242,270 12 42 43 647 772

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 1 4,75 40 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 1 2,75 21 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 11 3 10,25 34 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 47 33 38,75 32 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe eCADCAbaB dA  EAecBeCACBc cc  

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   Eb   DCBC E   e B    A ECCd 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik ceb ECcEAdB  CecDE   b        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAEeDE CadDebBCCCcEAb cceB  dc

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 11 3 37

Tarih-1 12 5 1 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 3 1 23

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 8 27

Matematik-1 30 8 8 27

Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 3 3 50
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 6 3 60

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 0 3 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 7 3 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 0 2 0
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 2 0 100

Biyoloji 10 1 6 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKBURUN 400 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,685 242,270 20 65 67 698 941

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 5 -0,25 -2 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 5 13 1,75 6 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 4 1 3,75 38 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 6 11 3,25 11 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 34 39 24,25 20 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DdADCdADBCB D aACDeeCAC Ee cD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   bcec DCBeeE  c  ccc  e E ae 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik ced EaB edaD C    c  D        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen C E DE   abBc   edE aea  ca  c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 7 60

Türkçe 30 18 7 60

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 4 1 67
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 13 17

Tarih-1 12 3 6 25

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 0 4 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 1 5 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 0 100
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 8 17

Matematik-1 30 5 8 17

Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 1 4 17
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 2 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 6 11 20

Fizik 10 4 1 40

Kuvvet-Hareket 3 2 0 67
Enerji 3 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Kimya Bilimi 4 1 3 25
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 0 0
Atomun Yapısı 2 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE CEYHAN 382 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,250 242,270 2 8 8 516 538

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 2 4 1,00 8 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 1 1,75 13 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 5 6 3,50 12 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 8 1 7,75 78 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 54 32 46,00 38 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DCcDCbADdCBAaBcAdbBDCACdcd cD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal    eD  cadC    A    c  A E  c 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik deECECBEAdBDACa D c CcBC      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAEBDEcCD DcABCCeEEcbeaE B  dc

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 6 17

Tarih-1 12 2 4 17

Orta Çağ'da Dünya 6 1 2 17
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 1 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 1 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 15 6 50

Matematik-1 30 15 6 50

Köklü Sayılar 3 2 1 67
Oran–Orantı 6 3 2 50
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 17 9 57

Fizik 10 8 1 80

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 2 0 67
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50

Kimya 10 7 3 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 5 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLGÜN KOÇY ĞİT 372 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,935 242,270 19 64 66 697 921

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 6 1,50 12 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 16 5,00 17 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 44 44 33,00 28 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CAbCDAbAa EceCBdACBdDe  dDcA d

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal bDCBCeaEcebaaE  Bca Bc eea aeE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik d ecce  CDb    c    B         

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen cE CCdEdeDCCEEdbBcBCaEeeB  CBE

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 2 4 33
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 0 2 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Masal 1 1 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 16 30

Tarih-1 12 5 7 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 3 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 4 20

Coğrafya-1 13 3 6 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 1 0
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 1 0 50
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 7 10

Matematik-1 30 3 7 10

Mantık 1 0 1 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Köklü Sayılar 3 0 1 0
Oran–Orantı 6 1 1 17
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 5 4 50

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 2 33

Kimya 10 7 3 70

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 0 50
Hücre Organelleri 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM YAKAR 377 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,393 242,270 14 50 51 665 820

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 4 1,00 8 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 15 4,25 14 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 41 43 30,25 25 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe bCADCAeDBCcdaBEAbDeDCACdEdAcDd

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal  aEDDb DddC d  b  c cD A      

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik dDE ECB dcac C  adc Cc        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CcEeDbaeDabcA CbCcE e a  ca  a

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 3 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 8 23

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 1 75
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 2 4 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 1 0
Sıcaklık 2 1 1 50
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 1 0 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Gençlik ve Değerler 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 0 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Köklü Sayılar 3 0 2 0
Oran–Orantı 6 3 3 50
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 4 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 8 15 27

Fizik 10 4 6 40

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 2 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 2 0

Kimya 10 4 4 40

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 1 0 50
Atomun Yapısı 2 0 1 0

Biyoloji 10 0 5 0

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 1 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA YILDIRIM 365 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,960 242,270 3 14 14 572 620

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 4 0,00 0 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 51 38 41,50 35 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe eCAbCAADB *db EdCDBD AaBcCbAb 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal e Ecc bDCBC    cad    eA aeCAB

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  eEaEadEAaaDACebDEdECDBC      

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CdEeDEE   DB a CCdEdeeDE c   c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 3 0 60
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 1 0 100
Roman Teknikleri 1 1 0 100
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 12 5 4 42

Orta Çağ'da Dünya 6 3 2 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 1 2 25
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 4 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 0 3 0
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İklimin Etkileri 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 1 1 50
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 1 0 100

TYT Matematik 30 14 9 47

Matematik-1 30 14 9 47

Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 4 2 67
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Sayı Problemleri 6 4 2 67
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 12 9 40

Fizik 10 5 2 50

Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 1 0 50

Kimya 10 5 3 50

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 4 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOZAN 367 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,578 242,270 25 78 84 735 1171

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 5 1 4,75 40 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 2 0,50 4 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 28 36 19,00 16 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe bCeDCbdDB Bda dc  eeCAb Eb dD 

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   E D  DCBe    A   cc    E ad 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik e b   B  ac d a D ca D        

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen aeE Dc e CDB  eCecE   D e b  c

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 13 33

Türkçe 30 10 13 33

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Masal 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 3 0
Söz Sanatları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Tiyatro 1 1 0 100
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 12 5 1 42

Orta Çağ'da Dünya 6 2 1 33
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 2 0 50
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 13 1 2 8

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 1 0 33
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 0 0
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 0 1 0
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Köklü Sayılar 3 1 1 33
Oran–Orantı 6 0 2 0
Mantık 1 0 0 0
EBOB–EKOK 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 4 17
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Üçgende Açılar 6 0 0 0

TYT Fen 30 8 10 27

Fizik 10 3 4 30

Kuvvet-Hareket 3 1 2 33
Enerji 3 1 0 33
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0
Atomun Yapısı 2 1 0 50

Biyoloji 10 1 3 10

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 0 0
Enzim 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ORÇAN 370 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,688 242,270 9 33 34 633 746

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 1 8 -1,00 -8 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 16 3,00 10 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 47 45 35,75 30 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CdDCDADADBcAB BAACddbBDb acddc

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal  DCeC aEbeba Ee ebaecc e Cc eE

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Matematik ECB  a  Ca D  EB  a  aee   CA 

Cevap Anahtarı A ECBEBDECCDEDEAEBDAEBBCCDECCCAD

TYT Fen baEaCeE CDCdEEcbeABCDEe Bd ea 

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 5 1 83
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 2 2 40
Söz Sanatları 1 1 0 100
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 0 2 0
Roman-Hikâye 1 0 1 0
Tiyatro 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 7 16 23

Tarih-1 12 4 6 33

Orta Çağ'da Dünya 6 2 2 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 4 20

Coğrafya-1 13 1 8 8

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
Uzaktan Algılama 1 1 0 100
İzohipsler 3 0 2 0
Atmosferin Katmanları 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Sıcaklık 2 0 2 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 6 30

Matematik-1 30 9 6 30

Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 1 33
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Üçgende Açılar 6 2 0 33

TYT Fen 30 14 12 47

Fizik 10 5 4 50

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 2 0 67

Kimya 10 6 4 60

Atomun Yapısı 2 1 1 50
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 1 1 50
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 1 0
Hücre Organelleri 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9.SINIF KDS -3

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM KİRAZ 374 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,523 242,270 1 7 7 507 526

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 7 1 6,75 56 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 2 3 1,25 10 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 12 5 10,75 36 5,97 6,76 8,40

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 5,47 5,93 8,29

Fizik 10 8 1 7,75 78 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 58 30 50,50 42 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe DeADC ADBCBbca  ebBDCAaBcdAcDb

Cevap Anahtarı B DCADCAADBCBADBEACDBDCACBECAADE

TYT Sosyal   E DAC CBCea  AC  ec    bCCA 

Cevap Anahtarı B ABEDDACDCBCBEEBACEBDEDDACECCAB

TYT Matematik  ed EC EAaa AC  D BECD C C    

Cevap Anahtarı B BDECECBEAEBDACDEDEBECDBCCCECDA

TYT Fen CAE DEECDdbeABCCCEEdbeaa eC dB

Cevap Anahtarı B CAEBDEECDCDBABCCCEEACDDECBCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 11 53

Türkçe 30 16 11 53

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Şiir Bilgisi 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 2 50
Masal 1 1 0 100
Sözcük Türleri 5 1 4 20
Söz Sanatları 1 0 0 0
Şiir Bligisi 1 0 1 0
Roman Teknikleri 1 0 1 0
Fabl 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Tiyatro 1 0 1 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 5 40

Tarih-1 12 7 1 58

Orta Çağ'da Dünya 6 3 0 50
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 4 3 0 75
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 13 2 3 15

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 0 0
Atmosferin Katmanları 1 0 0 0
İzohipsler 3 2 0 67
Sıcaklık 2 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
İklimin Etkileri 1 0 1 0
Rüzgârlar 2 0 0 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlik ve Değerler 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 1 0 100

TYT Matematik 30 13 4 43

Matematik-1 30 13 4 43

Köklü Sayılar 3 1 0 33
Oran–Orantı 6 2 3 33
Mantık 1 1 0 100
EBOB–EKOK 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 0 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Üçgende Açılar 6 1 0 17

TYT Fen 30 17 10 57

Fizik 10 8 1 80

Kuvvet-Hareket 3 3 0 100
Enerji 3 1 1 33
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Madde ve Özellikleri 2 2 0 100

Kimya 10 7 3 70

Kimya Bilimi 4 3 1 75
Periyodik Sistem 2 1 1 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 2 0 100
Atomun Yapısı 2 1 1 50

Biyoloji 10 2 6 20

Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 0 2 0
Enzim 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Organelleri 2 1 1 50
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KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN TAŞDEMİR 371 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,608 242,270 24 76 80 726 1081

Puanı Hesaplanan: 79 109 780 1406

Katılımlar: 25 80 113 787 1492

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 14,40 14,33 14,15

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 3,64 3,83 4,23

Coğrafya-1 13 3 6 1,50 12 0,93 1,43 2,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,40 1,50 1,43

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 5,97 6,76 8,40

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,92 3,82 4,06

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,53 3,92 3,46

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 0,85 1,53 1,69

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 8,30 9,28 9,21

Toplam: 120 32 31 24,25 20 33,92 35,95 39,10

TYT Türkçe CADCDAD b E B cdAbB      D  dE

Cevap Anahtarı A CADCDADADBEABCBAACBCDBDCEDAACE

TYT Sosyal Ca d cBaD b cbe BAEc b c Cea a

Cevap Anahtarı A CDCBCABEDDAEBECEBAEDBDCADCABCE

TYT Fen eEEaCAdBe bdcEbDB d bEC eCAd  

Cevap Anahtarı A DEECCAEBCDCCEEADBABCDECDBCACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 5 43

Türkçe 30 13 5 43

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 6 3 3 50
Şiir Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Türleri 5 0 1 0
Söz Sanatları 1 0 0 0
Masal 1 0 0 0
Bakış Açıları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Şiir Bligisi 1 0 0 0
Roman Teknikleri 1 0 0 0
Fabl 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Roman-Hikâye 1 1 0 100
Tiyatro 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 7 14 23

Tarih-1 12 3 5 25

Orta Çağ'da Dünya 6 2 3 33
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 5 1 2 20

Coğrafya-1 13 3 6 23

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
Uzaktan Algılama 1 0 1 0
İzohipsler 3 1 1 33
Atmosferin Katmanları 1 1 0 100
İklimin Etkileri 1 1 0 100
Sıcaklık 2 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Okyanus Akıntıları 1 0 0 0
Rüzgârlar 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri 1 1 0 100
İslam’da İbadet Yükümlülüğü 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 5 4 50

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Madde ve Özellikleri 2 1 1 50
Kuvvet-Hareket 3 2 1 67
Enerji 3 1 1 33

Kimya 10 3 5 30

Atomun Yapısı 2 0 2 0
Kimya Bilimi 4 2 2 50
Periyodik Sistem 2 1 0 50
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 2 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Canlıların Temel Bileşenleri "Organik Bileşikler 2 2 0 100
Enzim 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarında Madde Geçişi 2 1 1 50
Hücre Organelleri 2 0 0 0
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