
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİTYT 05. DENEME (1.OTURUM) 29 414 414 967

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,2 13,8 17,71 9,6 5,5 8,20 7,3 5,2 5,95 5,4 4,3 4,32 43,4 28,8 36,18 214,040

Okul Ortalaması 20,3 13,8 16,83 9,9 5,1 8,62 7,9 6,7 6,22 5,1 6,8 3,38 43,1 32,4 35,05 212,860

KATILIMLAR

1 215 ALİ KUNCAN 11A 27 12 24,00 14 3 13,25 15 7 13,25 3 3 2,25 59 25 52,75 274,918 1 1 2 2 154

2 131 OSMAN BAĞCI 11A 28 12 25,00 15 4 14,00 12 5 10,75 6 13 2,75 61 34 52,50 272,525 2 2 3 3 158

3 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 28 10 25,50 13 4 12,00 5 8 3,00 9 5 7,75 55 27 48,25 253,118 1 3 6 6 219

4 147 HABİBE DOĞRU 11B 23 14 19,50 14 3 13,25 8 8 6,00 10 7 8,25 55 32 47,00 250,945 2 4 8 8 230

5 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 31 6 29,50 11 5 9,75 5 7 3,25 5 6 3,50 52 24 46,00 247,025 3 5 10 10 248

6 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 20 19 15,25 14 5 12,75 15 9 12,75 5 8 3,00 54 41 43,75 245,975 3 6 12 12 253

7 195 GİZEM İŞAL 11B 18 10 15,50 13 6 11,50 9 5 7,75 10 2 9,50 50 23 44,25 242,948 4 7 13 13 268

8 145 SELÇUK KARA 11A 26 12 23,00 10 10 7,50 11 5 9,75 4 7 2,25 51 34 42,50 240,105 4 8 14 14 281

9 170 CAN ÇAMKESEN 11A 24 16 20,00 10 10 7,50 13 7 11,25 5 6 3,50 52 39 42,25 239,943 5 9 15 15 283

10 221 HATİCE ASLAN 11B 25 14 21,50 14 3 13,25 7 4 6,00 3 8 1,00 49 29 41,75 236,023 5 10 19 19 297

11 219 BEYZA KARSU 11B 23 16 19,00 10 10 7,50 11 4 10,00 4 6 2,50 48 36 39,00 229,140 6 11 28 28 327

12 212 İSMAİL 11A 24 15 20,25 13 6 11,50 7 11 4,25 6 11 3,25 50 43 39,25 226,450 6 12 31 31 340

13 180 BERAT TAŞ 11A 21 17 16,75 13 6 11,50 9 9 6,75 4 7 2,25 47 39 37,25 221,885 7 13 36 36 359

14 214 ABDULLAH 11A 19 19 14,25 11 5 9,75 12 11 9,25 6 13 2,75 48 48 36,00 219,258 8 14 42 42 371

15 193 RİŞAN NAZ T TLI 11B 19 15 15,25 8 8 6,00 7 3 6,25 10 5 8,75 44 31 36,25 216,650 7 15 49 49 386

16 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 24 11 21,25 9 4 8,00 3 3 2,25 3 2 2,50 39 20 34,00 208,638 9 16 71 71 428

17 190 GÜLLÜ UMUTLU TS 11B 21 15 17,25 7 0 7,00 7 7 5,25 5 4 4,00 40 26 33,50 208,493 8 17 72 72 429

18 178 ZELİHA ÇETİN 11B 19 19 14,25 11 6 9,50 6 5 4,75 7 10 4,50 43 40 33,00 206,618 9 18 77 77 443

19 129 MEHMET TOY 11A 12 3 11,25 8 3 7,25 10 4 9,00 30 10 27,50 192,753 10 19 135 135 544

20 173 RUMEYSA DEMİR 11B 21 19 16,25 12 8 10,00 5 17 0,75 5 14 1,50 43 58 28,50 190,673 10 20 144 144 556

21 144 TAHA 11A 16 11 13,25 12 5 10,75 4 5 2,75 32 21 26,75 190,455 11 21 145 145 557

22 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 20 11 17,25 3 0 3,00 4 3 3,25 6 7 4,25 33 21 27,75 188,845 11 22 150 150 570

23 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 20 17 15,75 8 4 7,00 4 10 1,50 3 3 2,25 35 34 26,50 184,488 12 23 163 163 592

24 186 HAKAN ÖZBEK 11A 19 17 14,75 7 4 6,00 4 10 1,50 4 4 3,00 34 35 25,25 180,315 13 24 179 179 619

25 154 SUDE NAZ AVCU 11B 15 19 10,25 7 10 4,50 8 4 7,00 4 7 2,25 34 40 24,00 179,818 12 25 182 182 624

26 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 17 7 15,25 5 3 4,25 6 9 3,75 2 10 -0,50 30 29 22,75 174,505 14 26 205 205 657

27 142 METE 11A 11 11 8,25 3 3 2,25 3 2 2,50 4 3 3,25 21 19 16,25 152,240 15 27 301 301 800

28 159 CEENET KAPLAN 11B 9 13 5,75 6 3 5,25 5 8 3,00 5 12 2,00 25 36 16,00 152,193 13 28 302 302 801

29 123 KENAN YILDIZ 11A 8 20 3,00 8 7 6,25 6 5 4,75 0 2 -0,50 22 34 13,50 145,985 16 29 326 326 829



11A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİTYT 05. DENEME (1.OTURUM) 29 414 414 967

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,2 13,8 17,71 9,6 5,5 8,20 7,3 5,2 5,95 5,4 4,3 4,32 43,4 28,8 36,18 214,040

Okul Ortalaması 20,3 13,8 16,83 9,9 5,1 8,62 7,9 6,7 6,22 5,1 6,8 3,38 43,1 32,4 35,05 212,860

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 215 ALİ KUNCAN 11A 27 12 24,00 14 3 13,25 15 7 13,25 3 3 2,25 59 25 52,75 274,918 1 1 2 2 154

2 131 OSMAN BAĞCI 11A 28 12 25,00 15 4 14,00 12 5 10,75 6 13 2,75 61 34 52,50 272,525 2 2 3 3 158

3 175 YAŞAR TURAN AKI 11A 20 19 15,25 14 5 12,75 15 9 12,75 5 8 3,00 54 41 43,75 245,975 3 6 12 12 253

4 145 SELÇUK KARA 11A 26 12 23,00 10 10 7,50 11 5 9,75 4 7 2,25 51 34 42,50 240,105 4 8 14 14 281

5 170 CAN ÇAMKESEN 11A 24 16 20,00 10 10 7,50 13 7 11,25 5 6 3,50 52 39 42,25 239,943 5 9 15 15 283

6 212 İSMAİL 11A 24 15 20,25 13 6 11,50 7 11 4,25 6 11 3,25 50 43 39,25 226,450 6 12 31 31 340

7 180 BERAT TAŞ 11A 21 17 16,75 13 6 11,50 9 9 6,75 4 7 2,25 47 39 37,25 221,885 7 13 36 36 359

8 214 ABDULLAH 11A 19 19 14,25 11 5 9,75 12 11 9,25 6 13 2,75 48 48 36,00 219,258 8 14 42 42 371

9 192 MUSTAFA OKUMUŞ 11A 24 11 21,25 9 4 8,00 3 3 2,25 3 2 2,50 39 20 34,00 208,638 9 16 71 71 428

10 129 MEHMET TOY 11A 12 3 11,25 8 3 7,25 10 4 9,00 30 10 27,50 192,753 10 19 135 135 544

11 144 TAHA 11A 16 11 13,25 12 5 10,75 4 5 2,75 32 21 26,75 190,455 11 21 145 145 557

12 155 TURGAY ERGÜVEN 11A 20 17 15,75 8 4 7,00 4 10 1,50 3 3 2,25 35 34 26,50 184,488 12 23 163 163 592

13 186 HAKAN ÖZBEK 11A 19 17 14,75 7 4 6,00 4 10 1,50 4 4 3,00 34 35 25,25 180,315 13 24 179 179 619

14 171 ÖKKEŞ KÜMPERLİ 11A 17 7 15,25 5 3 4,25 6 9 3,75 2 10 -0,50 30 29 22,75 174,505 14 26 205 205 657

15 142 METE 11A 11 11 8,25 3 3 2,25 3 2 2,50 4 3 3,25 21 19 16,25 152,240 15 27 301 301 800

16 123 KENAN YILDIZ 11A 8 20 3,00 8 7 6,25 6 5 4,75 0 2 -0,50 22 34 13,50 145,985 16 29 326 326 829



11B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİTYT 05. DENEME (1.OTURUM) 29 414 414 967

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,2 13,8 17,71 9,6 5,5 8,20 7,3 5,2 5,95 5,4 4,3 4,32 43,4 28,8 36,18 214,040

Okul Ortalaması 20,3 13,8 16,83 9,9 5,1 8,62 7,9 6,7 6,22 5,1 6,8 3,38 43,1 32,4 35,05 212,860

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 211 GÖNÜL SOLMAZ 11B 28 10 25,50 13 4 12,00 5 8 3,00 9 5 7,75 55 27 48,25 253,118 1 3 6 6 219

2 147 HABİBE DOĞRU 11B 23 14 19,50 14 3 13,25 8 8 6,00 10 7 8,25 55 32 47,00 250,945 2 4 8 8 230

3 208 ZEHRA DAŞKIRAN 11B 31 6 29,50 11 5 9,75 5 7 3,25 5 6 3,50 52 24 46,00 247,025 3 5 10 10 248

4 195 GİZEM İŞAL 11B 18 10 15,50 13 6 11,50 9 5 7,75 10 2 9,50 50 23 44,25 242,948 4 7 13 13 268

5 221 HATİCE ASLAN 11B 25 14 21,50 14 3 13,25 7 4 6,00 3 8 1,00 49 29 41,75 236,023 5 10 19 19 297

6 219 BEYZA KARSU 11B 23 16 19,00 10 10 7,50 11 4 10,00 4 6 2,50 48 36 39,00 229,140 6 11 28 28 327

7 193 RİŞAN NAZ T TLI 11B 19 15 15,25 8 8 6,00 7 3 6,25 10 5 8,75 44 31 36,25 216,650 7 15 49 49 386

8 190 GÜLLÜ UMUTLU TS 11B 21 15 17,25 7 0 7,00 7 7 5,25 5 4 4,00 40 26 33,50 208,493 8 17 72 72 429

9 178 ZELİHA ÇETİN 11B 19 19 14,25 11 6 9,50 6 5 4,75 7 10 4,50 43 40 33,00 206,618 9 18 77 77 443

10 173 RUMEYSA DEMİR 11B 21 19 16,25 12 8 10,00 5 17 0,75 5 14 1,50 43 58 28,50 190,673 10 20 144 144 556

11 169 ZEYNEP KAMALAK 11B 20 11 17,25 3 0 3,00 4 3 3,25 6 7 4,25 33 21 27,75 188,845 11 22 150 150 570

12 154 SUDE NAZ AVCU 11B 15 19 10,25 7 10 4,50 8 4 7,00 4 7 2,25 34 40 24,00 179,818 12 25 182 182 624

13 159 CEENET KAPLAN 11B 9 13 5,75 6 3 5,25 5 8 3,00 5 12 2,00 25 36 16,00 152,193 13 28 302 302 801
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