
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM) 41 426 426 979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,37 13,68 17,95 2,46 1,87 2,00 1,43 1,57 1,04 1,96 1,34 1,62 3,81 0,66 3,64 0,00 0,01 0,00 7,30 5,19 6,00 1,30 2,21 0,75 2,37 0,91 2,14 1,77 1,12 1,49 43,77 28,56 36,63 215,380

Okul Ortalaması 25,73 12,00 22,73 2,95 1,73 2,52 1,55 1,30 1,23 3,00 1,15 2,71 4,45 0,35 4,36 0,00 0,00 0,00 8,54 5,44 7,18 1,05 2,51 0,42 3,05 1,18 2,76 1,87 1,44 1,51 52,19 27,10 45,42 244,540

KATILIMLAR

1 55 EBRAR SAYGILI 12B 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 71 22 65,50 313,350 84

2 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 10 11,50 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 71 30 63,50 306,878 96

3 0 FATİH TAŞKIRAN 12A 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 19 1 18,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 66 17 61,75 306,618 97

4 47 SAFA KILIÇ 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 3 9,25 2 1 1,75 1 1 0,75 65 11 62,25 302,590 106

5 0 SEFANUR YİĞİT 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 13 8 11,00 2 5 0,75 6 1 5,75 4 2 3,50 67 33 58,75 290,573 127

6 66 F ZEHRA KEKLİK 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 9 10,75 1 4 0,00 7 0 7,00 1 2 0,50 64 29 56,75 284,638 138

7 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 30 9 27,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 5 9,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 62 25 55,75 280,650 146

8 94 NİDANUR İLERİ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 10 3 9,25 3 1 2,75 5 1 4,75 2 2 1,50 60 19 55,25 278,663 156

9 38 CANSU 12C 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 58 19 53,25 274,310 163

10 3 HÜSNE NUR KURT 12B 27 12 24,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 12 7 10,25 2 3 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 61 32 53,00 272,360 166

11 70 SENA AK* LUT 12B 30 8 28,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 12 5,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 61 34 52,50 268,175 178

12 48 CENNET KÖSE 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 56 18 51,50 267,358 182

13 6 ILGIN RESİM 12B 27 12 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 4 2 3,50 57 30 49,50 260,215 206

14 0 İZZETTİN 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 6 -0,50 6 1 5,75 1 4 0,00 57 33 48,75 256,898 221

15 46 KÜBRA KAYAALP 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 52 15 48,25 254,265 230

16 83 NISA SÜT 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 7 8,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 54 30 46,50 251,385 239

17 11 SARE ALBENİ 12C 27 11 24,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 51 20 46,00 250,928 243

18 12 EMİR KAN 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 7 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 52 24 46,00 248,525 258

19 0 ENES BAZ 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 1 0 1,00 51 22 45,50 248,140 260

20 39 TUBA GÜL 12B 30 6 28,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 49 15 45,25 245,298 269

21 34 NUMAN 12C 30 8 28,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 6 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 51 24 45,00 242,210 285

22 26 EMİNE AK 12B 25 15 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 10 11 7,25 2 3 1,25 5 1 4,75 3 3 2,25 53 39 43,25 239,520 297

23 114 GÜLÇİN AKTOP 12A 23 14 19,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 10 2 9,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 48 22 42,50 238,810 298

24 53 ESMANUR KURU 12C 27 8 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 45 10 42,50 235,175 313

25 33 ELİF KAYA 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 46 20 41,00 230,965 335

26 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 18 18 13,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 12 3 11,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 48 36 39,00 228,995 342

27 110 DİLEK CANİK 12A 23 16 19,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 9 1 8,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 45 24 39,00 228,160 347

28 100 HÜLYA TÜRK 12A 24 12 21,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 45 24 39,00 226,730 354

29 14 ELİF BETÜLKÖKCÜ 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 10 4 9,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 46 32 38,00 225,863 361
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM) 41 426 426 979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,37 13,68 17,95 2,46 1,87 2,00 1,43 1,57 1,04 1,96 1,34 1,62 3,81 0,66 3,64 0,00 0,01 0,00 7,30 5,19 6,00 1,30 2,21 0,75 2,37 0,91 2,14 1,77 1,12 1,49 43,77 28,56 36,63 215,380

Okul Ortalaması 25,73 12,00 22,73 2,95 1,73 2,52 1,55 1,30 1,23 3,00 1,15 2,71 4,45 0,35 4,36 0,00 0,00 0,00 8,54 5,44 7,18 1,05 2,51 0,42 3,05 1,18 2,76 1,87 1,44 1,51 52,19 27,10 45,42 244,540

KATILIMLAR

30 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 43 14 39,50 225,508 365

31 20 KİFAYET AKSU 12B 19 21 13,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 11 9,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 49 48 37,00 222,143 374

32 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 23 15 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 31 37,25 220,780 382

33 4 MERT 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 42 27 35,25 214,928 414

34 0 TÜLAYERDOĞAN 12B 24 13 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 13 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 45 37 35,75 213,300 422

35 59 TUĞÇENUR KURT 12C 24 13 20,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 29 34,75 210,230 439

36 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 22 18 17,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 8 6 6,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 42 35 33,25 208,588 448

37 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A 21 19 16,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 2 4,50 4 0 4,00 40 27 33,25 207,320 457

38 124 SENA AKILLI 12A 25 10 22,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 39 27 32,25 200,998 497

39 82 ZEYNEP GÜL 12B 17 21 11,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 40 34 31,50 200,948 498

40 96 SABRİ CEVİZ 12A 14 12 11,00 8 9 5,75 2 4 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 30 27 23,25 175,483 667

41 57 ELİF KÖSE 12B 15 22 9,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 9 3 8,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 30 40 20,00 167,575 717



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM) 41 426 426 979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,37 13,68 17,95 2,46 1,87 2,00 1,43 1,57 1,04 1,96 1,34 1,62 3,81 0,66 3,64 0,00 0,01 0,00 7,30 5,19 6,00 1,30 2,21 0,75 2,37 0,91 2,14 1,77 1,12 1,49 43,77 28,56 36,63 215,380

Okul Ortalaması 25,73 12,00 22,73 2,95 1,73 2,52 1,55 1,30 1,23 3,00 1,15 2,71 4,45 0,35 4,36 0,00 0,00 0,00 8,54 5,44 7,18 1,05 2,51 0,42 3,05 1,18 2,76 1,87 1,44 1,51 52,19 27,10 45,42 244,540

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 FATİH TAŞKIRAN 12A 30 8 28,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 19 1 18,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 66 17 61,75 306,618 97

2 0 SEFANUR YİĞİT 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 13 8 11,00 2 5 0,75 6 1 5,75 4 2 3,50 67 33 58,75 290,573 127

3 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 30 9 27,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 5 9,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 62 25 55,75 280,650 146

4 94 NİDANUR İLERİ 12A 29 8 27,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 10 3 9,25 3 1 2,75 5 1 4,75 2 2 1,50 60 19 55,25 278,663 156

5 0 İZZETTİN 12A 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 6 5,50 1 6 -0,50 6 1 5,75 1 4 0,00 57 33 48,75 256,898 221

6 114 GÜLÇİN AKTOP 12A 23 14 19,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 10 2 9,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 48 22 42,50 238,810 298

7 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 18 18 13,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 12 3 11,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 48 36 39,00 228,995 342

8 110 DİLEK CANİK 12A 23 16 19,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 9 1 8,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 45 24 39,00 228,160 347

9 100 HÜLYA TÜRK 12A 24 12 21,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 8 5 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 45 24 39,00 226,730 354

10 116 RÜVEYDA KILINÇ 12A 22 18 17,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 8 6 6,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 42 35 33,25 208,588 448

11 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A 21 19 16,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 2 4,50 4 0 4,00 40 27 33,25 207,320 457

12 124 SENA AKILLI 12A 25 10 22,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 39 27 32,25 200,998 497

13 96 SABRİ CEVİZ 12A 14 12 11,00 8 9 5,75 2 4 1,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 30 27 23,25 175,483 667



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM) 41 426 426 979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,37 13,68 17,95 2,46 1,87 2,00 1,43 1,57 1,04 1,96 1,34 1,62 3,81 0,66 3,64 0,00 0,01 0,00 7,30 5,19 6,00 1,30 2,21 0,75 2,37 0,91 2,14 1,77 1,12 1,49 43,77 28,56 36,63 215,380

Okul Ortalaması 25,73 12,00 22,73 2,95 1,73 2,52 1,55 1,30 1,23 3,00 1,15 2,71 4,45 0,35 4,36 0,00 0,00 0,00 8,54 5,44 7,18 1,05 2,51 0,42 3,05 1,18 2,76 1,87 1,44 1,51 52,19 27,10 45,42 244,540

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 55 EBRAR SAYGILI 12B 26 10 23,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 3 4 2,00 5 1 4,75 6 0 6,00 71 22 65,50 313,350 84

2 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 10 11,50 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 71 30 63,50 306,878 96

3 66 F ZEHRA KEKLİK 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 9 10,75 1 4 0,00 7 0 7,00 1 2 0,50 64 29 56,75 284,638 138

4 3 HÜSNE NUR KURT 12B 27 12 24,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 12 7 10,25 2 3 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 61 32 53,00 272,360 166

5 70 SENA AK* LUT 12B 30 8 28,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 12 5,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 4 2 3,50 61 34 52,50 268,175 178

6 6 ILGIN RESİM 12B 27 12 24,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 6 8,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 4 2 3,50 57 30 49,50 260,215 206

7 83 NISA SÜT 12B 25 12 22,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 7 8,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 54 30 46,50 251,385 239

8 39 TUBA GÜL 12B 30 6 28,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 49 15 45,25 245,298 269

9 26 EMİNE AK 12B 25 15 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 10 11 7,25 2 3 1,25 5 1 4,75 3 3 2,25 53 39 43,25 239,520 297

10 14 ELİF BETÜLKÖKCÜ 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 10 4 9,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 46 32 38,00 225,863 361

11 20 KİFAYET AKSU 12B 19 21 13,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 11 9,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 3 1,25 49 48 37,00 222,143 374

12 0 TÜLAYERDOĞAN 12B 24 13 20,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 13 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 45 37 35,75 213,300 422

13 82 ZEYNEP GÜL 12B 17 21 11,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 3 4,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 40 34 31,50 200,948 498

14 57 ELİF KÖSE 12B 15 22 9,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 9 3 8,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 30 40 20,00 167,575 717



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 05. DENEME (1.OTURUM) 41 426 426 979

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,37 13,68 17,95 2,46 1,87 2,00 1,43 1,57 1,04 1,96 1,34 1,62 3,81 0,66 3,64 0,00 0,01 0,00 7,30 5,19 6,00 1,30 2,21 0,75 2,37 0,91 2,14 1,77 1,12 1,49 43,77 28,56 36,63 215,380

Okul Ortalaması 25,73 12,00 22,73 2,95 1,73 2,52 1,55 1,30 1,23 3,00 1,15 2,71 4,45 0,35 4,36 0,00 0,00 0,00 8,54 5,44 7,18 1,05 2,51 0,42 3,05 1,18 2,76 1,87 1,44 1,51 52,19 27,10 45,42 244,540

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 47 SAFA KILIÇ 12C 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 10 3 9,25 2 1 1,75 1 1 0,75 65 11 62,25 302,590 106

2 38 CANSU 12C 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 58 19 53,25 274,310 163

3 48 CENNET KÖSE 12C 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 56 18 51,50 267,358 182

4 46 KÜBRA KAYAALP 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 52 15 48,25 254,265 230

5 11 SARE ALBENİ 12C 27 11 24,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 1 0 1,00 51 20 46,00 250,928 243

6 12 EMİR KAN 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 7 7 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 52 24 46,00 248,525 258

7 0 ENES BAZ 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 1 0 1,00 51 22 45,50 248,140 260

8 34 NUMAN 12C 30 8 28,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 6 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 51 24 45,00 242,210 285

9 53 ESMANUR KURU 12C 27 8 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 45 10 42,50 235,175 313

10 33 ELİF KAYA 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 46 20 41,00 230,965 335

11 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 28 9 25,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 43 14 39,50 225,508 365

12 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 23 15 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 45 31 37,25 220,780 382

13 4 MERT 12C 24 14 20,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 42 27 35,25 214,928 414

14 59 TUĞÇENUR KURT 12C 24 13 20,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 29 34,75 210,230 439
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