
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL KOD TOPRAK SERİSİ TYT-02 92 92 629 4345

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,48 8,77 24,28 3,78 0,70 3,61 1,75 1,31 1,42 2,67 0,81 2,46 2,75 1,47 2,39 0,01 0,01 0,01 11,36 4,13 10,33 1,48 1,57 1,09 3,17 1,43 2,81 1,67 1,68 1,24 55,12 21,88 49,64 258,710

Okul Ortalaması 25,49 9,85 23,03 3,82 0,68 3,65 1,48 1,47 1,11 2,66 0,94 2,42 2,92 1,32 2,59 0,00 0,06 -0,01 7,55 4,66 6,38 0,66 1,40 0,31 2,49 1,60 2,09 1,07 1,97 0,58 48,14 23,95 42,15 232,820

KATILIMLAR

1 0 SEFANUR YİĞİT   35 5 33,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 2 2 1,50 5 2 4,50 3 1 2,75 74 15 70,25 328,645 818

2 43 KEVSER GÜNEŞ 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 2 2 1,50 5 2 4,50 2 3 1,25 72 21 66,75 320,028 903

3 55 EBRAR SAYGILI 12B 29 10 26,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 2 11,50 3 3 2,25 5 1 4,75 3 3 2,25 69 22 63,50 306,360 1040

4 35 FATİ  TAŞKIRAN 12A 30 9 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 21 5 19,75 2 5 0,75 2 1 1,75 67 26 60,50 303,178 1079

5 42 AYŞE GÖK 12C 35 5 33,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 13 2 12,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 63 13 59,75 296,900 1163

6 66 F ZEHRA KEKLİK 12B 32 7 30,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 4 13,00 3 0 3,00 62 15 58,25 291,910 1249

7 9 ZEYNEP DAĞ 12D 36 3 35,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 6 10,50 1 3 0,25 1 1 0,75 63 19 58,25 290,820 1274

8 77 NİSA ORÇAN 12D 37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 2 0 2,00 60 13 56,75 283,855 1370

9 48 CENNET KÖSE 12C 31 6 29,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 9 2 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 58 10 55,50 280,880 1434

10 87 FATMAGÜL GÜNEŞ 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 7 4,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 60 17 55,75 278,748 1466

11 22 SELİN POLAT 12D 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 8 2 7,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 59 17 54,75 276,735 1503

12 0 SENA AKBULUT 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 7 9,25 3 2 2,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 62 32 54,00 275,823 1518

13 26 EMİNE AK 12B 31 6 29,50 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 10 6 8,50 2 1 1,75 3 4 2,00 1 2 0,50 59 20 54,00 275,435 1525

14 65 NİSANUR ALTUN 12B 28 9 25,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 0 11,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 54 16 50,00 265,443 1706

15 0 DİLEK CANİK 12A 34 4 33,00 1 0 1,00 11 2 10,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 53 9 50,75 265,388 1708

16 0 ESRA DEREBENT 12A 28 10 25,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 17 5 15,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 56 27 49,25 264,728 1724

17 32 MERYEM ORÇAN 12B 31 6 29,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 4 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 3 0,25 56 18 51,50 264,680 1726

18 19 TÜLAY ERDOGAM 12B 33 2 32,50 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 9 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 56 17 51,75 264,353 1733

19 116 RÜVEYDA KILI * 12A 30 9 27,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 1 0 1,00 5 2 4,50 1 1 0,75 55 19 50,25 262,925 1759

20 24 12A 25 7 23,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 12 7 10,25 1 1 0,75 5 2 4,50 1 2 0,50 56 25 49,75 262,665 1764

21 46 KÜBRA KAYAALP 12C 31 5 29,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 3 3,25 1 1 0,75 53 12 50,00 260,623 1808

22 11 SARE ALBENİ 12C 27 11 24,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 9 3 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 53 17 48,75 259,475 1834

23 95 AYŞENUR YILMAZ 12A 25 11 22,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 10 10 7,50 2 4 1,00 5 2 4,50 0 5 -1,25 57 36 48,00 255,978 1906

24 102 RABİA YİĞİT 12D 29 8 27,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 52 19 47,25 252,913 1978

25 0 ALPER SAKAR 12A 28 7 26,25 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 11 7 9,25 0 2 -0,50 4 2 3,50 2 4 1,00 53 25 46,75 252,815 1979

26 90 ENES BAZ 12C 29 8 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 11 3,25 1 0 1,00 53 22 47,50 252,665 1988

27 53 ESMANUR KURU 12C 30 5 28,75 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 50 13 46,75 249,820 2060

28 4 SALİHA KOÇ 12B 23 9 20,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 19 2 18,50 47 13 43,75 249,760 2062

29 119 FATMA ÇENECİ 12A 25 13 21,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 2 12,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 51 25 44,75 249,210 2068
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL KOD TOPRAK SERİSİ TYT-02 92 92 629 4345

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,48 8,77 24,28 3,78 0,70 3,61 1,75 1,31 1,42 2,67 0,81 2,46 2,75 1,47 2,39 0,01 0,01 0,01 11,36 4,13 10,33 1,48 1,57 1,09 3,17 1,43 2,81 1,67 1,68 1,24 55,12 21,88 49,64 258,710

Okul Ortalaması 25,49 9,85 23,03 3,82 0,68 3,65 1,48 1,47 1,11 2,66 0,94 2,42 2,92 1,32 2,59 0,00 0,06 -0,01 7,55 4,66 6,38 0,66 1,40 0,31 2,49 1,60 2,09 1,07 1,97 0,58 48,14 23,95 42,15 232,820

KATILIMLAR

30 82 ZEYN P GÜL 12B 26 5 24,75 1 0 1,00 3 0 3,00 5 0 5,00 7 1 6,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 48 9 45,75 247,930 2097

31 23 SAİD ÜZÜM 12C 31 4 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 6 5 4,75 49 15 45,25 246,413 2127

32 6 ILGIN RESİM 12B 28 7 26,25 4 1 3,75 12 1 11,75 2 1 1,75 46 10 43,50 244,413 2178

33 114 GÜLÇİN AKTOP 12A 25 14 21,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 1 4 0,00 4 2 3,50 3 3 2,25 53 34 44,50 243,240 2211

34 52 HÜSNE KARAKUŞ 12C 30 9 27,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 47 10 44,50 242,578 2228

35 83 NİSA SÜT 12B 30 4 29,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 6 8,50 46 11 43,25 242,143 2238

36 1 EMİR KAN 12C 28 9 25,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 50 25 43,75 241,880 2246

37 91 MÜBİN 12C 25 11 22,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 9 4 8,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 50 27 43,25 241,220 2258

38 100 HÜLYA TÜRK 12A 22 13 18,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 7 6,25 2 4 1,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 52 34 43,50 241,218 2259

39 3 HÜSNE NR  KURT 12B 25 13 21,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 10 6 8,50 1 4 0,00 4 3 3,25 2 4 1,00 51 34 42,50 238,908 2311

40 38 CANSU SARI 12C 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 8 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 50 26 43,50 238,603 2320

41 63 YUSUF PAKSOY 12A 19 6 17,50 5 0 5,00 3 1 2,75 14 2 13,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 45 15 41,25 238,398 2328

42 124 SENA AKILLI 12A 27 9 24,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 48 21 42,75 237,180 2364

43 68 NİSA DUT 12B 28 5 26,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 6 3 5,25 45 12 42,00 236,423 2385

44 20 KİFAYET AKSU 12B 26 11 23,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 48 27 41,25 233,980 2458

45 59 TUĞÇENUR KURT 12C 28 10 25,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 7 4,25 46 19 41,25 233,518 2471

46 85 H K 12B 27 7 25,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 11 7 9,25 44 16 40,00 232,318 2497

47 101 ESMA KOZANOĞLU 12A 28 8 26,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 6 8 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 47 24 41,00 232,130 2501

48 14 ELİF BETÜL KÖKCÜ 12B 25 6 23,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 44 18 39,50 227,930 2602

49 47 SAFA KILIÇ 12C 26 10 23,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 7 6 5,50 44 20 39,00 227,095 2625

50 36 EREN KAR 12C 24 15 20,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 9 5,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 2 3,50 49 40 39,00 226,208 2650

51 78 NAZLI ÇAĞLAYAL 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 2 5,50 44 21 38,75 226,205 2651

52 121 TUBA NUR ÇAKMAK 12B 24 15 20,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 8 2 7,50 44 23 38,25 225,970 2654

53 80 AHMETTARIK İLERİ 12A 23 14 19,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 7 1 6,75 1 6 -0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 46 30 38,50 225,340 2667

54 39 TUBA GÜL 12B 25 7 23,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 42 13 38,75 225,255 2672

55 111 ELİF TEKELEK 12D 28 8 26,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 44 22 38,50 223,195 2712

56 118 NİMET NAR 12D 26 12 23,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 46 32 38,00 222,790 2717

57 33 ELİF KAYA 12C 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 43 20 38,00 220,168 2779

58 92 MÜCELLA ÇAM 12D 27 9 24,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 42 19 37,25 219,035 2810
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL KOD TOPRAK SERİSİ TYT-02 92 92 629 4345

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,48 8,77 24,28 3,78 0,70 3,61 1,75 1,31 1,42 2,67 0,81 2,46 2,75 1,47 2,39 0,01 0,01 0,01 11,36 4,13 10,33 1,48 1,57 1,09 3,17 1,43 2,81 1,67 1,68 1,24 55,12 21,88 49,64 258,710

Okul Ortalaması 25,49 9,85 23,03 3,82 0,68 3,65 1,48 1,47 1,11 2,66 0,94 2,42 2,92 1,32 2,59 0,00 0,06 -0,01 7,55 4,66 6,38 0,66 1,40 0,31 2,49 1,60 2,09 1,07 1,97 0,58 48,14 23,95 42,15 232,820

KATILIMLAR

59 105 LEYLA KURT 12D 25 10 22,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 3 4,25 41 19 36,25 217,618 2830

60 94 NİDANUR İLERİ 12A 23 10 20,50 2 3 1,25 12 4 11,00 2 1 1,75 1 2 0,50 40 20 35,00 216,855 2852

61 51 SILA GÜL 12D 27 10 24,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 2 3,50 40 17 35,75 215,493 2889

62 2 ESAD LİMON 12C 19 18 14,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 8 5,00 42 29 34,75 213,623 2939

63 4 MERT ÖZEN 12C 24 11 21,25 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 42 25 35,75 212,085 2974

64 112 ESRA GEDİK 12D 22 14 18,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 5 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 25 34,75 211,743 2983

65 108 RUMEYSA GÜL 12B 21 11 18,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 7 8 5,00 1 4 0,00 5 2 4,50 1 3 0,25 44 38 34,50 211,303 2993

66 10 HÜSNANUR ÇİÇEK 12D 23 15 19,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 5 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 42 29 34,75 210,445 3023

67 27 RABİA BABUÇÇU 12D 24 15 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 9 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 43 34 34,50 210,083 3030

68 21 EDA NUR GÜNEŞ 12D 27 8 25,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 5 1,75 39 19 34,25 209,673 3046

69 72 ŞEYMA KARATAŞ 12C 22 13 18,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 7 4,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 43 40 33,00 206,673 3107

70 96 SABSİ CEVİZ 12A 22 16 18,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 1 7,75 38 28 31,00 202,950 3182

71 0 BUSE  * * R 12A 18 9 15,75 2 0 2,00 12 7 10,25 1 3 0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 37 25 30,75 202,890 3185

72 56 ÖZLEM BOZDAĞ 12C 22 11 19,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 8 4 7,00 36 20 31,00 202,468 3197

73 13 SAADET IŞIK 12D 24 15 20,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 41 35 32,25 202,300 3200

74 17 HİLAL BOZDOĞAN 12D 28 11 25,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 37 20 32,00 201,458 3229

75 7 FATİH GÜLSEVER 12C 16 21 10,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 8 6 6,50 2 4 1,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 40 38 30,50 199,958 3254

76 54 ELİFE TATLI 12D 26 11 23,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 5 13 1,75 39 33 30,75 198,525 3288

77 57 ELİF KÖSE 12B 22 10 19,50 10 2 9,50 32 12 29,00 197,435 3313

78 29 MUSTAFA YILMAZ 12A 14 11 11,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 10 1 9,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 34 20 29,00 196,938 3319

79 122 GÖNÜL ÖZSOY 12D 22 16 18,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 6 0,50 37 29 29,75 194,878 3373

80 0 HAFİZE ÇÖMEZ 12D 27 7 25,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 36 25 29,75 194,515 3377

81 69 EMİNE BILDIRCIN 12D 19 16 15,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 34 20 29,00 192,900 3421

82 76 OSMAN AKILLI 12A 21 11 18,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 32 16 28,00 190,858 3467

83 74 İLAYDA NUR KOÇ 12C 26 11 23,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 9 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 26 28,50 189,483 3500

84 89 AYŞE ALTUN 12B 23 9 20,75 1 0 1,00 5 4 4,00 1 1 0,75 30 14 26,50 186,058 3565

85 0 ALİ ZENGİN 12C 12 21 6,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 9 3 8,25 2 3 1,25 2 0 2,00 34 33 25,75 186,030 3566

86 58 BUĞRA KUŞ 12A 18 11 15,25 6 1 5,75 3 3 2,25 27 15 23,25 180,933 3662

87 97 ŞAHİN SAYGILI 12C 16 20 11,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 3 3 2,25 35 42 24,50 178,515 3705
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU YEDİ GÜZEL ADAM AİHL KOD TOPRAK SERİSİ TYT-02 92 92 629 4345

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,48 8,77 24,28 3,78 0,70 3,61 1,75 1,31 1,42 2,67 0,81 2,46 2,75 1,47 2,39 0,01 0,01 0,01 11,36 4,13 10,33 1,48 1,57 1,09 3,17 1,43 2,81 1,67 1,68 1,24 55,12 21,88 49,64 258,710

Okul Ortalaması 25,49 9,85 23,03 3,82 0,68 3,65 1,48 1,47 1,11 2,66 0,94 2,42 2,92 1,32 2,59 0,00 0,06 -0,01 7,55 4,66 6,38 0,66 1,40 0,31 2,49 1,60 2,09 1,07 1,97 0,58 48,14 23,95 42,15 232,820

KATILIMLAR

88 79 MUSTAFA YİĞİT 12C 17 17 12,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 31 26 24,50 178,148 3716

89 99 SULTAN TAŞDEMİR 12A 13 6 11,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 6 5 4,75 27 14 23,50 177,520 3727

90 0 ALPARSLAN YILDIZ 12C 15 10 12,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 25 10 22,50 172,720 3800

91 34 NUMAN AKSU 12C 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 7 8,25 0 6 -1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 27 23 21,25 172,425 3804

92 0 EDA ŞEKER 12B 16 21 10,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 6 10 3,50 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 32 56 18,00 159,063 3957
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